
Ladislava cajsková

Od:
Odesláno:
Komu:
Předmět:

Dobrý den, pane Sládečku,

Hospodarka
pondělí 7. března 2022 9:09
Ladislav Sládeček
RE: cenová nabídka - žaluzie

děkujeme za Vámi zaslanou nabídku a potvrzujeme realizaci instalace žaluzií v jídelně ZŠ Míšovická. Fakturu následně
zašlete na můj email.

S pozdravem a přáním hezkého dne

Ladislava cajsková

Hospodářka Školy

kancelářZŠ a MŠ
Praha 5 -Zličín
Tel: 605 891 848

-----Original Message-----
From: Ladislav Sládeček <sladecekl@volny.cz>
Sent: Sunday, March 6, 2022 10:58 AM
To: Hospodarka <hospodarka@zszlicin.cz>
subject: cenová nabídka - žaluzie

Dobrý den pani Cajsková,
posIlám rozpočet po zaměření, dne 21.2.2022, na dodávku a montáž 55 ks žaluzií.
Celková cena - 149.750,-KČ
Nejsem plátce DPH.
S přáním hezkého dne
Ladislav Sládeček
777 726 303

Ladislav Sládeček
opravy a seřízenioken
tel.: +420 777 726 303
email: sladecekl@volny.cz
web: wwwjadislavsladecek.cz
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Faktura - daňový doklad 2022

Dodavatel:

Ladislav Sládeček
V Angreštovně 388
273 41, Brandýsek

/C 88911519
DIČ CZ6607162265

Banka ČSOB
Cis/o účtu.' 251424828/0300
Variabilní symbol." 22014
Místo plněni CZ

Faktura č.: 22014

Odběratel
Základni škola a Mateřská škola,
Praha 5 Zličín, Nedašovská 328
Pracoviště ZŠ." Mišovická 513/12
155 21 Praha 5 - Zličín

ico 70845905
DIČ CZ

Datum vystaveni dokladu 10 3 2022
Datum splatnosti: 24.3.2022

Označeni dodávky

Fakturuji Vám za.'
Dodávku žaluzii - ZŠ Mišovická
Zaměřeni, dodávka a montáž žaluzii.

Sleva % Cena celkem v CZK

Cena celkem v CZK
Nejsem plátce DPH

149.750,-KČ

Razítko a podpis dodavatele:
Laäskw Si.řecek

V 388 Btandysck,
PŠC 273 41

lČ: 88911519

l Opravy a seřízeni oken, tel: +420 777 726 303, en)ail: sladecekl@volnv.cz.
web: www.ladislavsladecek.cz


