
Original Message----- 
From: Janečková Božena <BJaneckova@sareza.cz>  
Sent: Tuesday, March 8, 2022 8:58 AM 
To: Bednaříková Jana <jana.bednarikova@jko.cz> 
Subject: RE: smlouva č. 972022 
 
Dobrý den, objednávku (smlouvu č. 972022) na přednabití služeb - sportovní služby - na  
elektronických čipových kartách pro vaše zaměstnance v celkové ceně 50.650,- Kč vč. DPH 
akceptujeme. 
 
 
S pozdravem 
 
 
 
Božena Janečková | Ekonom, hlavní pokladna 
+420 596 977 241 | bjaneckova@sareza.cz 
www.sareza.cz | facebook.com/sarezaostrava 
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