Knettig Lukas

Od: Irena Rihové <irena.rihova@pbcom.cz>

Odeslano: patek 18. Unora 2022 12:34

Komu: Knettig Lukas

Predmét: RE: Cenova nabidka PB Com 050220063 - Sportovni a rekrealni zafizeni mésta Ostravy, s.r.o.

Dobry den pane Knettigu,

dékuji za Vasi objednavku. Timto potvrzuji jeji pfijeti a zaroven ji akceptu;ji.
Béhem chvilky Vam zaslu zdlohovou fakturu.

Dékuji a preji hezky den.

S pozdravem

Irena Rihova
PB Com, spol.sr. o.

From: Knettig Lukas <LKnettig@sareza.cz>

Sent: Wednesday, February 16, 2022 2:09 PM

To: Irena Rihova <irena.rihova@pbcom.cz>

Subject: RE: Cenova nabidka PB Com 050220063 - Sportovni a rekreacni zafizeni mésta Ostravy, s.r.o.

Dobré odpoledne pani Rihova,

Zasilam objednavku a zaroven zadam o potvrzeni jejiho prijeti kvili uvedeni do rejstriku smluv.
Staci jen odpovédét na tento mail, Ze objednavku akceptujete véetné textu nize.

Dékuiji.

S pozdravem

Lukas Knettig

Smluvni strany se dohodly, Ze uverejnéni dokumentu v registru smluv, pokud predmétny dokument uverejnéni podléha, zajisti spolecnost Sportovni a rekreacni zatizeni
mésta Ostravy, s. r. 0.



Ing. Lukas Knettig | vedouci Utvaru IT
+420 596 977 278 | +420 736 755 074 | lknettig@sareza.cz
www.sareza.cz | facebook.com/sarezaostrava

Informace obsaZené v tomto e-mailu jsou urceny pouze jeho adresatovi. Text zpravy ¢i pfilohy mohou obsahovat informace povaZované spolecnosti Sportovni a rekreacni
zafizeni mésta Ostravy, s.r.o. za obchodni tajemstvi, utajované informace, pfipadné jiné informace podléhajici ochrané dle pfislusnych pravnich predpist. Pokud Vam tento
e-mail byl doru¢en omylem, zdrzte se, prosim, jakékoli manipulace s textem i pfilohami a o chybném doruceni neprodlené informujte odesilatele.

From: Irena Rihov4 <irena.rihova@pbcom.cz>

Sent: Wednesday, February 16, 2022 12:39 PM

To: Knettig Lukas <LKnettig@sareza.cz>

Cc: irena.rihova@pbcom.cz

Subject: Cenova nabidka PB Com 050220063 - Sportovni a rekreacni zafizeni mésta Ostravy, s.r.o.

Dobry den pane Knettigu,

v priloze Vam zasilam cenovou nabidku na obnoveni platnosti SMA k SW Vipre Endpoint Security . Stavajici licence je platna do 10.2.2022
Preji hezky zbytek dne.

S pozdravem

Irena Rihova

PB Com, spol.sr. 0.

ICO: 25280686

DIC: CZ25280686

Zemédélska 898/3

500 03 Hradec Kralové

Czech Republic

Phone: +420 495 705 720

Mobil: +420 731519 673

email: irena.rihova@pbcom.cz

www: http://www.pbcom.cz/

Najdete nds i na Facebooku a YouTube:
https://www.facebook.com/pbcom.cz/



https://www.youtube.com/PBComCZ



