 From: "Ing. Štefan Dolák, Biosolution" <servis@biosolution.cz> 
To: 'Doležalová Miroslava' <m.dolezalova@unbr.cz> 
Sent: 3/23/2017 8:52 AM 
Subject: RE: spotřevba 

Dobrý den, 

 

potvrzujeme Váš požadavek na dodání zboží, které budeme fakturovat částkou 53 643,30 Kč bez DPH, resp. 61 690,- Kč. vč. 15% sazby DPH.

 

S pozdravem 

 
Ing. Štefan Dolák
 

BioSolution, s.r.o.
Bělohorská 277a 

169 00  Praha 6 - Břevnov

IČ: 28984315

E-mail: servis@biosolution.cz
Tel: +420 232 000 812 

Fax: +420 232 000 810 

Mobil: +420 601 395 451 
www.biosolution.cz
 
 -------------------------------------------
 

 

From: Doležalová Miroslava [mailto:m.dolezalova@unbr.cz] 
Sent: Wednesday, March 22, 2017 11:51 AM
To: Ing. Štefan Dolák, Biosolution <servis@biosolution.cz>
Subject: spotřevba

 Dobrý den,

 prosím o dodání zboží a potvrzení částky emailem.

 hezký den
 

Mgr. Miroslava Doležalová
staniční sestra operačních sálů

