
Od: Marek Tošovský
Komu: Mgr. Jaromir Chlapec
Předmět: Fwd: Objednávka č. 9999/2/027
Datum: pátek 18. února 2022 10:03:55
Přílohy: Obj__Form_Helago.pdf

Dobrý den,

přeposílám akceptaci objednávky a prosím o zveřejnění.

S pozdravem

Marek Tošovský
vedoucí provozně-technického oddělení

Univerzita Karlova
3. lékařská fakulta
Ruská 2411/87
100 00 Praha 10

-------- Přeposlaná zpráva --------
Předmět:RE: Objednávka č. 9999/2/027

Datum:Fri, 18 Feb 2022 08:58:17 +0000
Od:Ing. Eduard Suda <eduard.suda@helago-cz.cz>

Komu:Marek Tošovský <marek.tosovsky@lf3.cuni.cz>

Vážený pane, 
děkuji a potvrzuji doručení Vaší objednávky

Akcepujeme Vaši objednávku č. 9999/2/027 ze dne 18.2.2022

S pozdravem
Ing. Eduard S u d a
Vedoucí regionální pobočky Praha,
Evropská 1723/61, 160 00 Praha 6
specialista na vybavení laboratoří

Mob.: +420 602 412 275
E-mail: eduard.suda@helago-cz.cz

HELAGO-CZ, s.r.o.
Kladská 1082/67
500 03 Hradec Králové 3
Tel.: (+420) 495 220 229, 495 220 394
GSM gate: (+420) 602 123 096
E-mail: info@helago-cz.cz
http://www.helago-cz.cz

IČO: 259 63 961
DIČ: CZ 259 63 961
Podpořte nás na facebooku: www.facebook.com/helago.cz

-----Original Message-----
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OBJEDNÁVKA


Položka


DODAVATEL


Datum vystavení 17.02.2022


Číslo objednávkyDoklad 9999/2/027


Číslo jednací


Smlouva


Požadujeme:


Termín dodání


Způsob dopravy


Způsob platby


ODBĚRATEL
Univerzita Karlova
3. Lékařská fakulta


Ruská 87
100 00 Praha 10


IČ 00216208 DIČ CZ00216208
Typ


Množství


Vysoká škola


OV9999 - 27


17.02.2022 - 31.03.2022


HELAGO-CZ, s.r.o.
Kladská 1082/67
500 03 Hradec Králové
Česká republikaČeská republika


Splatnost faktury


% DPH Cena bez DPH/MJ Celkem s DPHDPH/MJ


14 dnů


- fakturační adresa


MJ


Středisko
Zakázka


Režie
3.Lékařská fakulta vlastní zdroje


1,00 62 955,00 76 175,5513 220,55Výměna filtrů v digestoři 21,00
dle nabídky 156/E/2022


17.02.2022 15:54:10 SCHVÁLENPO Schváleno příkazcem operace 36749688 Marek Tošovský
18.02.2022 09:32:35 SCHVÁLENSR Schváleno správcem rozpočtu 55097018 Marta Koudelková


Přibližná celková cena


Razítko a podpis


Marek Tošovský
+420267102128


marek.tosovsky@lf3.cuni.cz
Telefon:
E-mail:


76 175,55 Kč


Datum a čas Kód stavu Název stavu Uživatel Celé jméno uživatele


Historie schvalování dokladu


Smluvní strany berou na vědomí, že smlouva (tj. objednávka a její akceptace) v případě, kdy hodnota plnění přesáhne 50 000 Kč bez DPH, ke své
účinnosti vyžaduje uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, a s uveřejněním v plném znění souhlasí. Zaslání
smlouvy do registru smluv zajistí Univerzita Karlova, 3. lékařská fakulta neprodleně po akceptaci dané objednávky. Akceptaci objednávky, s
uvedením jejího čísla, potvrďte na e-mail ekonom@lf3.cuni.cz nebo veda@lf3.cuni.cz. Na daňovém dokladu (faktuře) uvádějte vždy číslo naší
objednávky.


Kontaktní osoba:
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From: Marek Tošovský <marek.tosovsky@lf3.cuni.cz> Sent: Friday, February 18, 2022
9:46 AM
To: Ing. Eduard Suda <eduard.suda@helago-cz.cz>
Subject: Objednávka č. 9999/2/027

Dobrý den,

V příloze zasílám objednávku č. 9999/2/027, na výměnu filtrů v digestoři.
Objednávka ke své účinnosti vyžaduje uveřejnění v registru smluv podle zákona č.
340/2015 Sb., o registru smluv.
Akceptaci objednávky, s uvedením jejího čísla, potvrďte zpět na můj email.

S pozdravem

Marek Tošovský
vedoucí provozně-technického oddělení

Univerzita Karlova
3. lékařská fakulta
Ruská 2411/87
100 00 Praha 10
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