AKCEPTACE



From: Jiří Vaněček  
Sent: Monday, February 14, 2022 11:32 AM
To: Miroslav Petera 
Subject: Objednávka DTW Telecom 170- Potvrzení

Dobrý den, pane Petero,
potvrzujeme tímto Vaši objednávku na 200 ks 4 dílných organizérových desek 9108 -617. V příloze zasíláme dle naší domluvy zálohovou fakturu.
V ceně desek jsou již zahrnuty náklady dopravného a balného.
Těšíme se na další spolupráci a zdravíme.

Jiří Vaněček
 
DTW Telecom, s.r.o.
Na Jarově 2425/4, 130 00 Praha 3
Tel: +, Fax: + 
Mob:+420  

From: Miroslav Petera] 
Sent: Thursday, February 10, 2022 2:13 PM
To: vanecek
Cc: Ing. Gabriela Place
Subject: Objednávka DTW Telecom 170
Dobrý den pane Vaněčku,

posíláme Vám domluvenou objednávku na 200 ks organizérových desek – 4 dílných.
Prosím o akceptaci – potvrzení objednávky.

Děkujeme a těšíme se na dodání.
Miroslav Petera
technik
SOL Trutnov
IČO: 00195201

