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Předmět: FW: 22000087 = objednávka + potvrzení
Přílohy: Ermita objednávka.pdf

Důležitost: Vysoká

 
 

From: @ermita.cz]  
Sent: Monday, February 14, 2022 11:02 AM 
To:  
Subject: RE: Objednávka CL Krnov 
 

Ahoj 
 
Děkujeme za objednávku.  
Bude vyřízena v příštím týdnu.  
Celková cena včetně DPH je 67 554,- Kč 
 
Hezký den 
 

 
------------------------------------------------ 

ERMITA Solution, s.r.o. 
Babíčkova 1123/6 
Hodolany 
779 00 Olomouc 
----------------------------------------- 
Email: @ermita.cz 
Tel: +420 604 864 843 
 
From: @centlab.cz>  
Sent: Monday, February 14, 2022 9:39 AM 
To: J @ermita.cz> 
Subject: Objednávka CL Krnov 
Importance: High 
 
V souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. o registru smluv, žádáme o vystavení  
potvrzení objednávky dodavatelem, včetně celkové částky na e-mail: @centlab.cz 
 
Děkuji s pozdravem 
 

manažer kvality 
odborná referentka centrální laboratoře 

 
 
Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace 
I. P. Pavlova 552/9 
Pod Bezručovým vrchem 
794 01   Krnov 
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gajdosova@centlab.cz 
tel:  554 690 300 
tel:  554 615 995 

   

 
Zvažte, prosím, zda je nutno tuto zprávu vytisknout: Šetřeme naše životní prostředí! 
Zvažte, prosím, zda je nutno tuto zprávu vytisknout: Šetřeme naše životní prostředí! 
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