From: Jifi Holecek

Sent: Tuesday, February 1, 2022 11:28 AM

To: Josef Bant <bant@aquaservis-vs.cz>

Subject: RE: CN - OPRAVA potrubi SV - INTERNAT, KUCHYN

Dobry den,

na zakladé Vasi nabidky objednavame realizaci opravy havarijniho stavu potrubi — rozvodu studené
vody:

- v prostorach suterénu Domova mladeZe (privod od budovy skolni jidelny po dilnu Udrzbare)
- v prostorach suterénu kuchyné (privod od télocvi¢ny, prostory skladl a Skrabky, propojeni na
budovu Domova mladeze)

Technicka specifikace, véetné rozsahu praci — viz cenové nabidky v pfiloze.

Cena dila:
- 80440 K¢ bez DPH (¢ast Domov mladeze)
- 115 720 K¢ bez DPH (€ast kuchyné)
- Celkem 196 160 K¢ bez DPH, 237 353,60 K¢ véetné DPH

Termin realizace: 4. 2. 2022 — 11. 2. 2022
Misto realizace a fakturacni adresa:

Stredni primyslova skola strojnicka Vsetin
Pod Strani 1776

755 01 Vsetin

ICO: 00843407

S pozdravem

Ing. Jifi Holecek
zastupce reditele Skoly pro oblast provozné ekonomickou

Stredni priimyslova skola strojnicka Vsetin
Pod Strani 1776
755 01 Vsetin

Telefon: 571 428 910, 571 428 914

From: Josef Bant <bant@aquaservis-vs.cz>

Sent: Monday, January 31, 2022 11:21 AM

To: Jiti Holecek <jholecek@spssvsetin.cz>

Subject: CN - OPRAVA potrubi SV - INTERNAT, KUCHYN

Dobry den,

dle domluvy posilam CN.


mailto:bant@aquaservis-vs.cz
mailto:jholecek@spssvsetin.cz

S pozdravem

Bant Josef (mob.: 608813861)
AQUA servis spol. sr.o.



