----- Original Message-----

From: PODLAHY a INTERIERY ([

Sent: Thursday, January 27, 2022 10:04 AM
To:
Subject: Re: Objednavka na pokladku kobercli soud Prerov

Dobry den pane -,

dékuji za objednavku. S realizaci budu pocitat. Splatnost faktury udélame do kvétna 2022.
Kdy cca by probéhlo zahajeni praci ?

Dékuji Vam. S pozdravem a pranim hezkého dne,

Karel Brezina
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