
 
-----Original Message----- 
From:
Sent: Wednesday, January 26, 2022 4:39 PM 
To:
Subject: Re: Žádost o akceptaci objednávky
 
Dobrý den, vážený pane 
 
děkuji za Vaši objednávku č. 71/2022 KS na renovaci Vašeho dokumentačního zařízení PL-DOK I vč. akumulátoru 
znějící na částku 
185.000,- včetně DPH. Kterou tímto akceptuji. 
 
 
S pozdravem 

Sorneco, s.r.o. 
Platnéřská 88/9 
11000 Praha 1 
IČO: 24304778, DIČ:CZ24304778 
 
 


