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Objednáváme u Vás:  
 

Předmět objednávky Množství Jednotka Cena vč. DPH Kč 

Makro, nákup pohoštění a materiálu (zastupitelé, asistentky, 

Odbor KHT) 

  100 000,00 

 

Celková cena dodávky včetně DPH  100 000,00 Kč 

Celková cena bez DPH 84 800,57 Kč

Místo dodání: KÚSK, kanceláře objednávajících 

Termín dodání: do 2 dnů od podání elektronické objednávky Makro 

Délka záruční doby za jakost dodávky: prodloužená expirace 

Při fakturaci uvádějte číslo naší objednávky. Faktury bez tohoto označení Vám budou vráceny k doplnění. 

 

 

      ……….…………………...………………………………. 
       vedoucí Odboru Kancelář hejtmanky 

Potvrzení objednávky dodavatelem: 

Výše uvedenou objednávku akceptujeme. 
 

Datum: …………….………  ………………..…………………………………………………… 

       Jméno, příjmení, funkce, podpis 

Razítko dodavatele: 
 

 

 O-0004/KHT/2022  

Odběratel: 
Středočeský kraj 
Zborovská 11, 150 21 Praha 5 

číslo účtu: 4440009090/6000 

IČ 70891095 

DIČ CZ70891095 

Dodavatel: 

MAKRO Cash & Carry ČR s.r.o. 
Jeremiášova 1249/7,   

15500,  Praha 

 

   04.01.2022 

Mgr. Kateřina 

Murlová

Digitálně podepsal Mgr. 

Kateřina Murlová 

Datum: 2022.01.04 

14:36:04 +01'00'



From: i
Sent: Tuesday, January 11, 2022 9:54 AM 
To: Eichelmanová Eva
Subject: POTVRZENÍ OBJEDNÁVKY  
 
Dobrý den, paní Eichelmanová,potvrzuji objednávku č. O-0004/KHT/2022 
 
 

Iva Janotová 
Sales Manager 
CMF HoReCa 
 
MAKRO Cash & Carry ČR s.r.o. / METRO Cash & Carry SR s.r.o. 
Postal Address Jeremiášova 1249/7, Praha 5, 155 00 Czech Republic 
Mobile 

 
 
Vždy to zasílám na paní Ivu Janotovou, ta mi potvrzuje akceptaci objednávky. 
Teprve pak mohu hradit všechny faktury.  Takže se omlouvám, k Vám to asi dorazit nemělo, zkouším 
všechny. 
Děkuji 
  
<image001.jpg> 
  
Eva Eichelmanová 
ekonom 
Odbor Kancelář hejtmana 
  
Zborovská 11, 150 21 Praha 5 
tel.:257 280 686, +420 724 084 402, fax.:257 280 950 
e.mail: eichelmanova@kr-s.cz 
www.kr-stredocesky.cz 
  
  
From: Eichelmanová Eva 
Sent: Monday, January 10, 2022 3:02 PM 
To: Janotova, Iva < ; MCC CZ ST04 - FINANCIAL MANAGER 

Cc: MCC CZ - CALLCENTRUM MAKRO INFO <info@makro.cz> 
Subject: [EXT] FW: 4 podepsaná.pdf 
Importance: High 
  
Dobrý den, nutně potřebuji co nejrychleji potvrdit objednávku, jinak nemohu hradit faktury. 
Velice děkuji za pomoc. 
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Eva Eichelmanová 
ekonom 
Odbor Kancelář hejtmana 
  
Zborovská 11, 150 21 Praha 5 


