
From: Jan Kubr  
Sent: Monday, December 13, 2021 9:04 AM 
To: ZUŠ Poděbrady 
Subject: Re: Objednávka č. 155/61632155/2021 
  
Dobré ráno xxxxxxxxx, 
děkuji a potvrzuji přijetí objednávky. 
  
Přeji Vám krásný den, 
Jan Kubr 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ne 12. 12. 2021 v 2:04 ZUŠ Poděbrady napsal: 
 
Dobrý den, pane Kubre,  
 
na základě Vaší cenové nabídky ze dne 9.12.2021 u Vás objednáváme: 
5 ks Jupiter Model CONCERT BOX-JFL700RE CBOX v ceně 13 950 Kč vč. DPH/ks.  
Celková cena naší objednávky činí 69 750 Kč vč. DPH. 
Prosíme o potvrzení naší objednávky – stačí mailem. 
 Objednané hudební nástroje uhradíme převodem fakturou na tyto fakturační údaje: 
 
Odběratel: 
Základní umělecká škola Otakara Vondrovice Poděbrady, příspěvková organizace 
Školní 556/1 
290 01 Poděbrady II 
IČO: 61632155 
Nejsme plátci DPH. 
  
Dodavatel: 
Jan Kubr 
Heinemannova 2695/2 
160 00 Praha 6 – Dejvice 
IČO: 62615653 
DIČ: xxxxxxxxxxxxx 
  
Děkujeme, hezký den, 
  
xxxxxxxxxxx 
Základní umělecká škola Otakara Vondrovice Poděbrady, příspěvková organizace 
Školní 556/1, 290 01 Poděbrady II 
IČO: 61632155 
tel.: xxxxxxxxxx 
mob.:  xxxxxxxxxxxxxxx 
e-mail:xxxxxxxxxxxxxxx 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



From: Jan Kubr 
Sent: Thursday, December 9, 2021 12:01 PM 
To: ZUŠ Poděbrady 
Subject: Flétny 
  
Dobrý den xxxxxxxxx, 
  
posílám Vám cenu na příčnou flétnu zn. JUPITER JFL 700RE CBOX 
cena za ks 13.950 Kč vč DPH 
  
xxxxxxxxxxx dnes volala, že flétničky vybrala. 
  
 Moc děkuji a přeji Vám krásné adventní dny. 
  
Jan Kubr 
Myslbekova 1 
169 00 Praha 6 
DIČ:  xxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxx 

  

 
 
 


