od: Michaela Hromadova

Komu: Jaromir Chlapec

Predmet: akceptace

Datum: ctvrtek 14. rijna 2021 13:41:02
Prilohy: Obj VWR 116 1.pdf

Vazeny pane magistre,
zasilam Vam akceptaci objednavky Progres Q36 2060361116.
Dekuji a preji klidny zbytek dne.

M. Hromadova

---------- Forwarded message ---------

Od: Vaclava Moravcova <vaclava.moravcova@avantorsciences.com>

Date: st 13. 10. 2021 v 15:24

Subject: FW: dotaz na cenu - Nabidka 2602149476 III + 2602149619 _ Potvrzeni
objednavky 2610219448

To: xkoc.michal@gmail.com <xkoc.michal(@gmail.com>

Dobry den, pane doktore,

potvrzuji prijem Vasi objednavky PROGRES Q36/116, viz. priloha, kterou v nasem systému evidujeme pod
cislem 2610219448.

Dekujeme za objednéavku,

S pozdravem

Vaclava Moravcova

Customer service

VWR International s.r.o.
Prazska 442

Stribrna Skalice, 281 67
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OBJEDNAVKA

Doklad 0OV206036 - 116

ODBERATEL - fakturacni adresa

Univerzita Karlova
3. Lékarska fakulta

Ruska 87
10000 Praha 10
Ceska republika

I€¢ 00216208 DI¢ CZ00216208

Typ Vysoka skola

Cislo objednavky 2060361116
Stredisko PROGRES
Zakazka Q36-PROGRES- prof. MUDr. Michal Andél, CSc.

DODAVATEL

VWR International s.r.o.

Prazska 442
281 67 Stribrna Skalice
Ceska republika

Datum vystaveni 21.09.2021 Cislo jednaci

Smlouva

Pozadujeme:

Termin dodani 21.09.2021 - 31.10.2021

Zpusob dopravy

Zplisob platby PREVODNIM PRIKAZEM

Splatnost faktury 14 dnl
Polozka Mnozstvi MJ % DPH Cena bez DPH/MJ DPH/MJ Celkem s DPH
odséavaci stanice 1,00 21,00 54 545,00 11 454,45 65 999,45
Kontaktni osoba: Priblizna celkova cena 65999,45 K¢

Michaela Hromadova
Telefon: +420267102624
E-mail: michaela.hromadova@If3.cuni.cz

Razitko a podpis

Smluvni strany berou na védomi, ze smlouva (tj. objednévka a jeji akceptace) v pfipadé, kdy hodnota plnéni presahne 50 000 K¢ bez DPH, ke své
Ucinnosti vyzaduje uverejnéni v registru smluv podle zékona ¢. 340/2015 Sb., o registru smluv, a s uverejnénim v pIném znéni souhlasi. Zaslani
smlouvy do registru smluv zajisti Univerzita Karlova, 3. |ékarska fakulta neprodlené po akceptaci dané objednavky. Akceptaci objednavky, s
uvedenim jejiho Eisla, potvrdte na e-mail ekonom@If3.cuni.cz nebo veda@If3.cuni.cz. Na dafiovém dokladu (fakture) uvadéjte vzdy Eislo nasi

objednavky.

Historie schvalovani dokladu

Datum a cas Kéd stavu Nazev stavu Uzivatel Celé jméno uzivatele
21.09.2021 10:29:57 SCHVALENPO Schvaéleno prikazcem operace 49712923 Michaela Hromadova
21.09.2021 11:07:35 SCHVALENSR  Schvaleno spravcem rozpoctu 95411661 Katefina Sojkova

{(v:islo objednavky 2060361116
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