
From: Zdenka Gellnerová <zdenka.gellnerova@insportline.cz>  
Sent: Wednesday, December 8, 2021 7:25 AM 
To: Michal Sebera <Michal.Sebera@osu.cz> 
Subject: RE: zálohová faktura 1694301 
 
Dobrý den, pane Sebero, 
 
v příloze Vám zasílám potvrzenou objednávku a také novou zálohovou fakturu. Současně souhlasíme 
s uveřejněním objednávky v Registru smluv. 
 
Přeji Vám hezký den 
 

S pozdravem, 

 

Zdeňka Gellnerová 

fakturace 
Tel.: +420 556 300 970 
E-mail: zdenka.gellnerova@insportline.cz 

 

Seven Sport s.r.o. 
sídlo: Strakonická 1151/2C, 150 00 Praha 5 - Hlubočepy, Czech Republic 
office: Dělnická 957, Vítkov, 749 01, Czech Republic 
www.insportline.cz  

 

 
From: Michal Sebera <Michal.Sebera@osu.cz>  
Sent: Tuesday, December 7, 2021 11:50 AM 
To: Zdenka Gellnerová <zdenka.gellnerova@insportline.cz> 
Subject: RE: zálohová faktura 1694301 
 
Děkuji a posílám novou objednávku. Číslo objednávky z eshopu je 1700581. 
Ještě Vás poprosím o zaslání souhlasu vaší firmy s uveřejněním objednávky v Registru smluv (postačí 
jako souhlasná odpověď e-mailem). S navýšenou objednávkou jsme se dostali nad 50 tis. Kč bez DPH, 
děkuji za pochopení. 
 
Moc děkuji za rychlé vyřízení. 
 
S pozdravem 
 
Michal Sebera 
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