From: Jifi Holecek

Sent: Tuesday, December 7, 2021 10:09 AM

To: stanislav kliment <stani.kliment@seznam.cz>

Subject: RE: Cenovy navrh : Renovace podlah (u¢ebna €.109, kabinet ¢.504)

Dobry den,

na zakladé Vasich nabidek Cislo SK21041 a SK21042 ze dne 6. 12. 2021 objednavame realizaci
nasledujicich podlahafskych praci:

- oprava podlahové krytiny v kabinetu Cislo 504 (strzeni staré krytiny, vyspraveni podkladu,
pokladka nové krytiny — koberce)

- renovace podlahy v ucebné ¢islo 109 (strzeni plvodni krytiny vcetné soklu, nivelace
podkladu, pokladka kobercovych ¢tverci)

Technicka specifikace — viz pfiloha

Cena dle dohody: 19 406 K¢ + 83 279 K¢, celkem 102 685 K¢
Termin realizace a fakturace: do 31. 12 2021

Misto realizace a fakturac¢ni adresa:

Stredni primyslova skola strojnicka Vsetin

Pod Strani 1776

755 01 Vsetin

ICO: 00843407

DIC: CZ00843407

Prosim o potvrzeni objednavky a terminu realizace.

S pozdravem

Ing. Jifi Holecek
zastupce reditele Skoly pro oblast provozné ekonomickou

Stredni priimyslova skola strojnicka Vsetin
Pod Strani 1776
755 01 Vsetin

Telefon: 571 428 910, 571 428 914

From: stanislav kliment <stani.kliment@seznam.cz>

Sent: Monday, December 6, 2021 2:09 AM

To: Jiti Holecek <jholecek@spssvsetin.cz>

Cc: Stanislav Kliment <stani.kliment@seznam.cz>

Subject: Cenovy ndvrh : Renovace podlah (u¢ebna ¢.109, kabinet ¢.504)

Dobry den, pane Holecek,
posilam slibované cenové navrhy na renovaci podlah.
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S pozdravem

Stanislav Kliment - podlahy

Stanislav Kliment

Policna 426

75701 Policna

tel.: +420 608301076

email.: stani.kliment@seznam.cz
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