From: Andrea Černá 
Sent: Wednesday, December 1, 2021 11:03 AM
To: König Karel 
Subject: RE: OBJEDNÁVKA 2926283 - prodloužení licencí Adobe

Dobrý den,

potvrzuji přijetí objednávky.
Fakturu s údaji k platbě dopošlu později.
Děkuji


S pozdravem a přáním hezkého dne
Andrea Černá
Asistentka prodeje SW.CZ

SW.CZ| Moskevská 638/8 | 460 01 Liberec 1


From: König Karel 
Sent: Wednesday, December 1, 2021 10:55 AM
To: Andrea Černá 
Subject: OBJEDNÁVKA 2926283 - prodloužení licencí Adobe

Vážená paní Černá,

objednáváme tímto položky dle vaší nabídky z 30.11.2021. Zároveň upozorňujeme, že je nutné objednávku z vaší strany v co nejkratším termínu e-mailem potvrdit a vyčkat s plněním do doby, než obdržíte informaci, že je objednávka zaregistrována v Registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb. Potvrzení objednávky musí být v původním textu tohoto e-mailu nikoliv v příloze. Dejte tedy Odpovědět na e-mail a potvrďte prosím převzetí objednávky.


OBJEDNÁVKA č. 2926283
[bookmark: _GoBack]věc: Prodloužení licencí Adobe
předběžná cena: 52 900,- Kč bez DPH
datum: 1.12.2021

S pozdravem,
Karel König, vedoucí IT oddělení, VÚŽV v.v.i.

