
From: Jiří Holeček  
Sent: Monday, November 29, 2021 10:46 AM 
To: Josef Bant <bant@aquaservis-vs.cz> 
Subject: RE: CN - OPRAVA potrubí SV - DÍLNY 
 
Dobrý den, 
 
na základě Vaší cenové nabídky objednáváme realizaci opravy havarijního stavu potrubí vody 
v suterénu školy – DÍLNY. Kompletní cenová a obsahová nabídka – viz příloha. 
Jedná se zejména o demontáž starého potrubí pozink (50 m), montáž nového potrubí včetně 
zednických prací, izolace a související realizační práce. 
 
Celková cena: 109 500 bez DPH 
 
Místo realizace a fakturační adresa: 
 
Střední průmyslová škola strojnická Vsetín 
Pod Strání 1776 
755 01 Vsetín 
IČO: 00843407 
DIČ: CZ00843407 
 
 
S pozdravem 
 
Ing. Jiří Holeček 
zástupce ředitele školy pro oblast provozně ekonomickou 
 
Střední průmyslová škola strojnická Vsetín 
Pod Strání 1776 
755 01 Vsetín 
 
Telefon: 571 428 910, 571 428 914 
 
From: Josef Bant <bant@aquaservis-vs.cz>  
Sent: Thursday, November 25, 2021 9:46 AM 
To: Jiří Holeček <jholecek@spssvsetin.cz> 
Subject: CN - OPRAVA potrubí SV - DÍLNY 
 

Dobrý den, 
  
v příloze posílám CN na opravu páteřního rozvodu potrubí SV v části DÍLNY. 
  
  
S pozdravem 
 
Bant Josef (mob.: 608813861) 
AQUA servis spol. s r.o. 
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