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K Účet vedený u .........​........... 
​......... ............./....... 
Organizace byla zřízena podle 
ustanovení § 56, odst. 2 zákona 
č. 219/2000 Sb., o majetku

České republiky a jejím vystupování 
v právních vztazích, ve znění pozdějších 
předpisů a § 4b zákona č. 252/1997 
Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších 
předpisů dne 15.10. 2009

Vaše č. j.: 
Naše č. j.: 
Ze dne: 
Vyřizuje: 
Telefon: 
e-mail:

2 5 - 11-  2021 
​.......​........​................ 
+ 420 ......​......​..... 
​...............@nhkladruby.cz

Počet listů: 1 Přílohy: 2 listy

STROM Praha a.s. 

Středisko Nový Dvůr 938 

538 03 Heřmanův Městec 

IČ 25751069

Objednávka

Vážení,

na základě Vaší nabídky ze dne 22.11.2021 u Vás objednáváme servis traktoru John 
Deere 6230 (ID: 1L06230XKBG685015). Jedná se o opravu:

• Oprava sloupku volantu

• Oprava háků ramene zadního závěsu

• Oprava řazení PQT Plus pod zatížením

• Oprava osvětlení

• Výměna nízkotlakého palivového vedení

• Pravidelná údržba 3000 Mth

Celková cena: 69.244,- Kč bez DPH, 83.785,- Kč vč. DPH
Termín opravy: do 05.12.2021

Faktura bude vystavena po poskytnutí plnění se splatností min. 30 kalendářních dnů 
od doručení faktury objednateli. Faktura bude objednateli doručena nejpozději 
do 7 kalendářních dnů od jejího vystavení.

Žádáme o potvrzení této objednávky na e-mail ...............@nhkladruby.cz

Děkujeme za 

S pozdravem

polupráci.

Ing. Jiří Machek

ředitel Národního hřebčína Kladruby nad Labem vz. Vlast. Váňa

Přílohy: Nabídka ze dne 22.11.2021

N á ro d n í 
h řebč ín  
K lad rub y  
nad  Labem

N á rod n í h řebč ín  K lad ruby  
nad Labem , č. p. 1 
533 14 K lad rub y  
nad Labem

IČO: 72048972 
DIČ: C Z 7 2048972 
Tel.: +420 ......​......​..... 
ID DS: m w6u68u

. . . . . . . . . . . . .@ nhk lad ruby.cz
w w w .nhk lad rub y .cz

http://www.nhkladruby.cz


........​................

Od:
Odesláno:
Komu:
Předmět:

.........​........... <................................> 
pondělí 22. listopadu 2021 7:19 
'.......​..............'
RE: Cenová nabídka servis JD 6230

1.Pravidelná údržba 3000 Mth zahrnující intervaly 250,500,750 a 1500.Některé intervaly jsou násobně překročené.
2.Oprava sloupku volantu
3.Oprava háků ramene zadního závěsu
4.Oprava řazení PQT Plus pod zatížením
5.Oprava osvětlení
6.Výměna nízkotlakého palivového vedení 
Cena materiálu 45 844,-Kč 
Cena práce 23 400,-Kč 
Cena celkem 69 244,-Kč bez DPH
V případě objednávky jako zhotovitele uvádějte Strom Praha,středisko Nový dvůr.Hezký den.

.........​........... -  ved.servisní technik, tel.......​......​.....

Nový Dvůr 938
538 03 Heřmanův Městec
Tel. 469 696 164

John Deere 
STROM Praha a.s. 
Středisko Nový Dvůr 938 
538 03 Heřmanův městec

From: .......​.............. [mailto:v............@nhkladruby.cz]
Sent: Friday, November 19, 2021 1:08 PM 
Cc: '............​......'
Subject: Cenová nabídka servis JD 6230 

Dobrý den,

Obracím se na Vás s prosbou o nacenění opravy traktoru John Deere 6230 (ID: 
1L06230XKBG685015). Jedná se o servis:

• Pravidelná údržba 3000 Mth zahrnující intervaly 250,500,750 a 1500.
• Oprava sloupku volantu
• Oprava háků ramene zadního závěsu
• Oprava řazení PQT Plus pod zatížením
• Oprava osvětlení
• Výměna nízkotlakého palivového vedení

Požadavky na zpracování nabídkové ceny
V nabídce uvedte konečnou cenu bez DPH i včetně DPH.
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..........​..................

Předmět:
Přílohy:

FW: Objednávka servis JD 6230 
Objednávka servis John Deere 6230.pdf

From: .........​........... <................................>
Sent: Thursday, November 25, 2021 3:04 PM 
To: '.......​..............' <.............@nhkladruby.cz>
Cc: .............................
Subject: RE: Objednávka servis JD 6230

Děkuji za objednávku,potvrzuji.

.........​........... -  ved.servisní technik, tel.......​......​.....

J o h n  D e e r e

STROM Praha a.s. 
Středisko Nový Dvůr 938 
538 03 Heřmanův městec

From: .......​.............. [mailto:.............@nhkladrubv.czl 
Sent: Thursday, November 25, 2021 12:37 PM 
To: '.........​...........'
Subject: Objednávka servis JD 6230

Dobrý den,

na základě Vaší nabídky ze dne 22.11.2021 u Vás závazně objednáváme servis traktoru John Deere 6230 (ID: 
1L06230XKBG685015).

Celková cena: 69.244,- Kč bez DPH, 83.785,- Kč vč. DPH
Termín opravy: do 05.12.2021

Faktura bude vystavena po poskytnutí plnění se splatností min. 30 kalendářních dnů od doručení faktury 
objednateli. Faktura bude objednateli doručena nejpozději do 7 kalendářních dnů od jejího vystavení.

Prosím o potvrzení této objednávky na e-mail .............@nhkladruby.cz

Děkujeme za spolupráci.

S pozdravem

.......​........​................ 
vedoucí Správy kulturní krajiny

R G R D m E T R L L
Nový Dvůr 938
538 03 Heřmanův Městec
Tel. 469 696 164
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K N á r o d  ní 
hřebe ín 
Kladruby 
nad Lobem

státní příspěvková organizace 
Kladruby nad Labem č.p. 1 
533 14 Kladruby nad Labem 
T +420 ......​......​..... 
E ...............@nhkladruby.cz 
W www.nhkladruby.cz

From: .........​........... <................................>
Sent: Monday, November 22, 2021 7:19 AM 
To: '.......​..............' <.............@nhkladruby.cz>
Subject: RE: Cenová nabídka servis JD 6230

1.Pravidelná údržba 3000 Mth zahrnující intervaly 250,500,750 a 1500.Některé intervaly jsou násobně překročené.
2.Oprava sloupku volantu
3.Oprava háků ramene zadního závěsu
4.Oprava řazení PQT Plus pod zatížením
5.Oprava osvětlení
6.Výměna nízkotlakého palivového vedení 
Cena materiálu 45 844,-Kč 
Cena práce 23 400,-Kč 
Cena celkem 69 244,-Kč bez DPH
V případě objednávky jako zhotovitele uvádějte Strom Praha,středisko Nový dvůr.Hezký den.

.........​........... -  ved.servisní technik, tel.......​......​.....

AY R G R D fT lE T R L L
Nový Dvůr 938
538 03 Heřmanův Městec
Tel. 469 696 164

J o h n  D e e r e

STROM Praha a.s. 
Středisko Nový Dvůr 938 
538 03 Heřmanův městec

From: .......​.............. rmailto:.............@nhkladrubv.czl 
Sent: Friday, November 19, 2021 1:08 PM 
Cc: '............​......'
Subject: Cenová nabídka servis JD 6230 

Dobrý den,

Obracím se na Vás s prosbou o nacenění opravy traktoru John Deere 6230 (ID: 
1L06230XKBG6850l5). Jedná se o servis:

• Pravidelná údržba 3000 Mth zahrnující intervaly 250,500,750 a 1500.
• Oprava sloupku volantu
• Oprava háků ramene zadního závěsu

http://www.nhkladruby.cz


• Oprava řazení PQT Plus pod zatížením
• Oprava osvětlení
• Výměna nízkotlakého palivového vedení

Požadavky na zpracování nabídkové ceny
V nabídce uveďte konečnou cenu bez DPH i včetně DPH.

Lhůta pro dodání
Do 05.12.2021

Fakturační podmínky
Faktura bude vystavena po poskytnutí plnění se splatností min. 30 kalendářních dnů od doručení 
faktury.

Lhůta pro podání nabídek
Nabídky podávejte do 25.11.2021

Předem děkuji za Vaši reakci a těšíme se na případnou spolupráci.

S pozdravem

.......​........​................ 
vedoucí Správy kulturní krajiny

K N á r o d  ní 
hřebe ín 
Kladruby 
nad Lobem

státní příspěvková organizace 
Kladruby nad Labem č.p. 1 
533 14 Kladruby nad Labem 
T +420 ......​......​..... 
E ...............@nhkladruby.cz 
W www.nhkladruby.cz

UPOZORNĚNÍ:

Obsah tohoto e-mailu není nabídkou k uzavření, změně či ke zrušení smlouvy a má pouze nezávazný informativní charakter a jeho obsah tak nelze 
považovat za součást kontraktačního procesu dle ustanovení § 1731 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění 
(dále jen "OZ"). Z tohoto důvodu se na obsah této zprávy neuplatní ustanovení § 1729 OZ. Navržení změn, dodatků či odchylek z Vaší strany 
považujeme toliko za podnět k dalšímu jednání o obsahu smlouvy. Až do okamžiku podpisu/uzavření smlouvy nejsme jakoukoli naší nabídkou 
vázáni. Výsledky jednání předcházejících uzavření smlouvy považuje Národní hřebčín Kladruby nad Labem, zřízený jako státní příspěvková 
organizace, za nezávazné. Národní hřebčín Kladruby nad Labem nenese žádnou odpovědnost za případné ukončení nebo přerušení jednání o 
smlouvě, a to bez ohledu na jeho důvod.

Informace obsažené v tomto e-mailu, včetně jeho příloh, jsou určeny pouze zamýšlenému příjemci a mohou mít důvěrný charakter. Pokud jste 
obdržel(a) tento e-mail a /nebo kteroukoliv z jeho příloh omylem, uvědomte o tom, prosím, v odpovědi odesílatele a odstaňte tento e-mail ze 
systému. Upozorňujeme Vás, že šíření, zveřejnění, reprodukce či jiné užití obsahu tohoto e-mailu nebo jeho příloh je zakázáno. Odesílatel nenese 
žádnou odpovědnost za případné ztráty nebo škody způsobené obsahem či doručením tohoto e-mailu.

http://www.nhkladruby.cz

