
Předmět: FW: Objednávka
Od: Markéta Indráková <marketa.indrakova@muzeumnj.cz>
Datum: 18.11.2021 13:39
Komu: 'Renata Janulková' <renata.janulkova@muzeumnj.cz>

-----Original Message-----
From: Denisa Rychtarová <rychtarova@jrsoft.cz>
Sent: Thursday, November 18, 2021 1:27 PM
To: marketa.indrakova@muzeumnj.cz
Subject: FW: Objednávka

Dobrý den,

potvrzuji vaši objednávku 535/21 na reklamní plachty do expozice Muzea
nákladních automobilů Tatra.

S pozdravem.

Denisa Rychtarová

-----Original Message-----
From: Markéta Indráková [mailto:marketa.indrakova@muzeumnj.cz]
Sent: Tuesday, November 16, 2021 6:34 AM
To: grafika@jrsoft.cz
Subject: FW: Objednávka

Dobrý den, paní Rychtarová, 

můžete mi prosím zaslat potvrzení objednávky, ať můžeme vložit do registru,
než zašlete fakturu.

Děkuji a přeji hezký den
Ing. Markéta Indráková
obchodní referent

Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace 28. října 12, 741 01 Nový Jičín,
Česká republika
e-mail: marketa.indrakova@muzeumnj.cz
web:  www.muzeumnj.cz
tel.: +420 556 701 156

-----Original Message-----
From: Markéta Indráková <marketa.indrakova@muzeumnj.cz>
Sent: Tuesday, November 9, 2021 7:38 AM
To: 'grafika@jrsoft.cz' <grafika@jrsoft.cz>
Cc: 'Lukáš Filip' <lukas.filip@muzeumnj.cz>
Subject: Objednávka

Dobrý den,
v příloze zasílám objednávku na tisk plachet. Prosím o zaslání akceptace
objednávky.

Děkuji za vyřízení a přeji hezký den

FW: Objednávka
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Ing. Markéta Indráková
obchodní referent

Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace
28. října 12, 741 01 Nový Jičín, Česká republika 
e-mail: marketa.indrakova@muzeumnj.cz
web:  www.muzeumnj.cz
tel.: +420 556 701 156

-----Original Message-----
From: grafika@jrsoft.cz <grafika@jrsoft.cz> 
Sent: Monday, November 8, 2021 7:40 AM
To: marketa.indrakova@muzeumnj.cz
Subject: JR Soft s.r.o. - Nabídka č. 21NAH00342

Dobrý den,

v příloze Vám v souladu s §26 Zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané
hodnoty elektronicky zasíláme originál - Nabídka číslo 21NAH00342. 

Detailní informace o poskytnutých službách a zboží jsou obsaženy v dokladu -
Nabídka.  Doklad je ve formátu PDF a je chráněn proti editaci elektronickým
podpisem ve smyslu zákona č. 227/2000 Sb. o elektronickém podpisu.

V případě jakýchkoli dotazů nás prosím kontaktujte.

S pozdravem

Denisa Rychtarová

JR Soft s.r.o. - grafika

JR Soft s.r.o
Těšínská 1509/64
746 01   Opava

Tel.  +420 553 734 393
Mobil  +420 777 567 880
Web http://www.jrsoft.cz

Přílohy:

Nabídka_21NAH00342.pdf 116 KB

JR So� objednávka.docx 66,7 KB

FW: Objednávka
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Ing. Markéta Indráková
obchodní referent

Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace
28. října 12, 741 01 Nový Jičín, Česká republika 
e-mail: marketa.indrakova@muzeumnj.cz
web:  www.muzeumnj.cz
tel.: +420 556 701 156
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FW: Objednávka

Ing. Markéta Indráková
obchodní reřerent

Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace
28. října 12, 741 01 Nový JiČín, Česká republika
e-mail: marketa.indrakova@muzeumnj.cz
web: www.muzeumnjıcz
tel.: +420 556 701 156

-----Original Message-----
From: grafika@jrsoft.cz 5grařika@jrsořt.cz>
Sent: Monday, November 8, 2021 7:40 AM
To: marketa.indrakova@muzeumnj.cz
Subject: JR Sořt s.r.o. - Nabídka Č. 21NAH00342

Dobrý den,

v příloze Vám v souladu s §26 Zákona Č. 235/2004 Sb. o dani Z přidané
hodnoty elektronicky Zasíláme originál - Nabídka Číslo 21NAH00342.

Detailní inřormace o poskytnutých službách a Zboží jsou obsaženy v dokladu -
Nabídka. Doklad je ve řormátu PDF a je chráněn proti editaci elektronickým
podpisem ve smyslu Zákona Č. 227/2000 Sb. o elektronickém podpisu.

V případě jakýchkoli dotazů nás prosím kontaktujte.

S pozdravem

Denisa Rychtarová

JR Sořt s.r.o. - grařika

JR Sořt s.r.o
Těšínská 1509/64
746 01 Opava

Tel. +420 553 734 393
Mobil +420 777 567 880
Web http://www.jrsořt.cz

ıPřílohy:

Nabídka_21NAH00342.pdf 116 KB

JR Soft Objednávkadocx 66,7 KB
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FW: Objednávka

Ing. Markéta Indráková
obchodní reřerent
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28. října 12, 741 01 Nový JiČín, Česká republika
e-mail: marketa.indrakova@muzeumnj.cz
web: www.muzeumnjıcz
tel.: +420 556 701 156

-----Original Message-----
From: grafika@jrsoft.cz 5grařika@jrsořt.cz>
Sent: Monday, November 8, 2021 7:40 AM
To: marketa.indrakova@muzeumnj.cz
Subject: JR Sořt s.r.o. - Nabídka Č. 21NAH00342

Dobrý den,

v příloze Vám v souladu s §26 Zákona Č. 235/2004 Sb. o dani Z přidané
hodnoty elektronicky Zasíláme originál - Nabídka Číslo 21NAH00342.

Detailní inřormace o poskytnutých službách a Zboží jsou obsaženy v dokladu -
Nabídka. Doklad je ve řormátu PDF a je chráněn proti editaci elektronickým
podpisem ve smyslu Zákona Č. 227/2000 Sb. o elektronickém podpisu.

V případě jakýchkoli dotazů nás prosím kontaktujte.

S pozdravem

Denisa Rychtarová

JR Sořt s.r.o. - grařika

JR Sořt s.r.o
Těšínská 1509/64
746 01 Opava

Tel. +420 553 734 393
Mobil +420 777 567 880
Web http://www.jrsořt.cz

ıPřílohy:

Nabídka_21NAH00342.pdf 116 KB

JR Soft Objednávkadocx 66,7 KB

222 181120211359

FW: Objednávka

Ing. Markéta Indráková
obchodní reřerent

Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace
28. října 12, 741 01 Nový JiČín, Česká republika
e-mail: marketa.indrakova@muzeumnj.cz
web: www.muzeumnjıcz
tel.: +420 556 701 156

-----Original Message-----
From: grafika@jrsoft.cz 5grařika@jrsořt.cz>
Sent: Monday, November 8, 2021 7:40 AM
To: marketa.indrakova@muzeumnj.cz
Subject: JR Sořt s.r.o. - Nabídka Č. 21NAH00342

Dobrý den,

v příloze Vám v souladu s §26 Zákona Č. 235/2004 Sb. o dani Z přidané
hodnoty elektronicky Zasíláme originál - Nabídka Číslo 21NAH00342.

Detailní inřormace o poskytnutých službách a Zboží jsou obsaženy v dokladu -
Nabídka. Doklad je ve řormátu PDF a je chráněn proti editaci elektronickým
podpisem ve smyslu Zákona Č. 227/2000 Sb. o elektronickém podpisu.

V případě jakýchkoli dotazů nás prosím kontaktujte.

S pozdravem

Denisa Rychtarová

JR Sořt s.r.o. - grařika

JR Sořt s.r.o
Těšínská 1509/64
746 01 Opava

Tel. +420 553 734 393
Mobil +420 777 567 880
Web http://www.jrsořt.cz

ıPřílohy:

Nabídka_21NAH00342.pdf 116 KB

JR Soft Objednávkadocx 66,7 KB

222 181120211359
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