

Od: Viola.Jakschova@seznam.cz <Viola.Jakschova@seznam.cz>
Odesláno: úterý 26. října 2021 20:35
Komu: Bělohlávková Kateřina
Kopie: adela.brachova@fb.cz; Dubsky Tereza; Kraft Filipa; Ilona Rožková; Tomáš Jelínek
Předmět: Re: Fwd: Souhlas s vystavením faktury 
 
[bookmark: _GoBack]Dobrý den,
souhlasíme s vystavením faktury za 534 vstupenek à 100 Kč na Slavnostní koncert pro přeživší nacistické pronásledování, který se koná dne 27.10 2021 ve Státní opeře v celkové výši 53 400,- Kč.

Fakturační údaje: Česko-německý fond budoucnosti, nadační fond, Železná 24, 110 00 Praha 1, IČO: 67776841
Děkujeme za spolupráci.
S pozdravem
Viola Jakschová
koordinace projektu ČNFB
T 607865598
---------- Forwarded message ---------
Od: Bělohlávková Kateřina <k.belohlavkova@narodni-divadlo.cz>
Date: út 26. 10. 2021 v 16:58
Subject: RE: Souhlas s vystavením faktury
To: Bráchová, Adéla <adela.brachova@fb.cz>
Cc: Viola Jakschová <Viola.Jakschova@seznam.cz>, Kraft Filipa <f.kraft@narodni-divadlo.cz>


Dobrý den, paní Bráchová,

Chtěla bych Vás moc poprosit o rozvedení Vašeho souhlasu. Naše procesy….😊
Potřebuji, abyste uvedla datum, jaká je to akce a že souhlasíte s celkovou 53 400,- Kč a počtem vstupenek (534 ks).


 

Moc děkuji a omlouvám se za komplikace

Kateřina

 
Ing. Kateřina Bělohlávková

vedoucí oddělení Hromadného prodeje

Obchodní odbor ND

 
Národní divadlo

T: +420 224 901 438

M:+420 777 461 091

k.belohlavkova@narodni-divadlo.cz

www.narodni-divadlo.cz
From: Bráchová, Adéla <adela.brachova@fb.cz>


Sent: Tuesday, October 26, 2021 4:54 PM

To: Dubsky Tereza <t.dubsky@narodni-divadlo.cz>

Cc: Bělohlávková Kateřina <k.belohlavkova@narodni-divadlo.cz>; Viola Jakschová <Viola.Jakschova@seznam.cz>

Subject: Re: Souhlas s vystavením faktury

 


Dobrý den, 

ano, potvrzuji. 

Hezký den,

Adéla 





Dne út 26. 10. 2021 14:56 uživatel Dubsky Tereza <t.dubsky@narodni-divadlo.cz> napsal:





Dobrý den, Adélo,  


prosím o potvrzení, že Česko-německý fond budoucnosti souhlasí s vystavením faktury za vstupenky na koncert 27.10 2021 ve Státní opeře v celkové výši 53 400,- Kč.



Prosím o zaslání potvrzení - stačí v emailu - na kolegyni paní Kateřinu Bělohlávkovou:  k.belohlavkova@narodni-divadlo.cz


Děkuji. Tereza

Tereza Dubsky

Projektová manažerka

Project Manager Musica non  grata


