Predmét: FW: 10/2021
Prilohy: INV_4095117889.pdf; Siemens_formuléf_reportované vysledky_Nemocnice Krnov10.xIsx

Diilezitost: Vysokéa

From: I G sicmens-healthineers.com]
Sent: Monday, November 15, 2021 3:42 PM

To: Ing. Jakub Rucka
Cc: I
Subject: FW: Faktura c. 4095117889 - Reportované vysledky SARS-CoV-2

Dobry den,
v pfiloze posilam fakturu za fijen 2021.

S pozdravem

Siemens Healthcare, s.r.o.
Laboratory Diagnostics

HC CEMEA CEE CZE LD COP
Karasek 1767/1

621 33 Brno, Ceska Republika
Tel: +420 549 124 125

mailto: ] @siemens-healthineers.com
SIEMENS .-

Siemens Healthcare, s.r.0. — Jednatelé: Mgr. Michal Cech, Ing. Karel Kopejtko — registrace v ob. rejstiiku, vedeném Méstskym soudem v Praze, oddil C, vlozka
243166
Sidlo: Budé&jovickd 779/3b, 140 00 Praha 4, Ceska republika

IC: 04179960, DIC: CZ04179960, bankovni sio'eni: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., Zeletavska 1525/1, 140 92 Praha 4 &. Gétu

DuleZité upozornéni: Tato zprava ma jen informativni charakter. Obsah této zpravy odesilatele nezavazuje a odesilatel nema
v Umyslu touto zpravou uzavrit smlouvu, pfijmout nabidku, potvrdit uzavieni smlouvy ani nezaklddd predsmluvni odpovédnost jejiho odesilatele, ledaze je
odesilatelem ve zpravé uvedeno vyslovné jinak.

Obsah této zpravy (vCetné pfiloh) je dlivérny. Pokud nejste zamySlenym adresétem této zpravy, zpfistupnéni, kopirovani, distribuce nebo uZiti obsahu zpravy je
pfisné zakazano a v takovém pfipadé, prosim, okamzité informujte odesilatele a poté zpravu (v¢. pFiIoh?odstraﬁte z Vaseho systému.

From: omsspooler.at@siemens.com <omsspooler.at@siemens.com>
Sent: Monday, November 15, 2021 11:56 AM

To: N @ s e mens-healthineers.com>

Subject: Faktura c. 4095117889

Zvaite, prosim, zda je nutno tuto zpravu vytisknout: Setfeme naSe Zivotni prostiedi!
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