
From: Klára Petříčková <petrickova@tsj.cz>  
Sent: Friday, November 5, 2021 7:54 AM 
To: 'Eva.Makovcova@araymond.com' <Eva.Makovcova@araymond.com> 
Cc: 'holubova@tsj.cz' <holubova@tsj.cz> 
Subject: RE: ARAYMOND - posyp / zimní údržba - 4106000095 
 
Vážená paní Makovcová,  
 
děkujeme za Vaši objednávku číslo: 4106000095 a potvrzujeme její přijetí.  
 
Dále uvádíme:                                                                        
„Smluvní strany jsou srozuměny s tím, že tato smlouva bude bez jakéhokoli omezení, včetně identifikace smluvních stran,  
zveřejněna v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. zákon o registru smluv, na Portálu veřejné správy (http://portal.gov.cz/),  
včetně případných dodatků a změn. Smluvní strany nepovažují žádnou ze skutečností ve smlouvě uvedených za obchodní  
tajemství ve smyslu § 504 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.“  

 
S pozdravem a přáním hezkého dne 
 
      Klára Petříčková, asistentka jednatele  
     Technické služby Jablonec nad Nisou, s.r.o. 
      Souběžná 7, Jablonec n.N.  IČ 254 75 509 
                           775 790 312 
                             www.tsj.cz 
 
From: Klára Petříčková <petrickova@tsj.cz>  
Sent: Friday, November 5, 2021 7:38 AM 
To: 'holubova@tsj.cz' <holubova@tsj.cz> 
Cc: 'Tomáš Stehno' <tomas.stehno@tsj.cz>; 'Radka Vodičková' <vodickova@tsj.cz>; 'Zuzana Salabova' 
<salabova@tsj.cz> 
Subject: FW: ARAYMOND - posyp / zimní údržba - 4106000095 
 
 
From: Makovcova, Eva <Eva.Makovcova@araymond.com>  
Sent: Thursday, November 4, 2021 3:29 PM 
To: holubova@tsj.cz 
Cc: petrickova@tsj.cz; Prousek, Jiri <Jiri.Prousek@araymond.com> 
Subject: RE: ARAYMOND - posyp / zimní údržba - 4106000095 
 

Dobrý den paní Holubová, 

 

Číslo rámcové objednávky je 4106000095.  

Fakturu za služby s číslem rámcové smlouvy zasílejte vždy na adresu: 

vendor1006@araymond.com 

 

Děkuji a přeji hezké odpoledne 

S pozdravem 
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Eva Makovcova, 
AUTOMOTIVE|Purchasing  

 

A.RAYMOND JABLONEC s.r.o. (“the Company”) 
Registration number: 60486414 
Headquarters: Jablonec nad Nisou (CZECH REPUBLIC) 

Address: Cs.Armády 27 - 466 05 Jablonec nad Nisou 5 - CZECH REPUBLIC 
Tel : +420 483 358 235 
Mailto: Eva.Makovcova@araymond.com 

 
 
From: holubova@tsj.cz <holubova@tsj.cz>  
Sent: Wednesday, November 3, 2021 10:41 AM 
To: Prousek, Jiri <Jiri.Prousek@araymond.com> 
Cc: petrickova@tsj.cz 
Subject: FW: ARAYMOND - posyp / zimní údržba 
 
Dobrý den,  
 
Zimní údržbu pro Vás i letošní zimu rádi provedeme, zasílám Vám náš letošní ceník a návrh smlouvy.  
 
 
S pozdravem 
 
                       Bc. Lucie Holubová 
vedoucí střediska Čištění, úklid a zahradnické služby 
       Technické služby Jablonec nad Nisou, s.r.o. 
        Souběžná 7, Jablonec n.N.  IČ 254 75 509 
                             775 790 354 
                                www.tsj.cz 
 
From: Prousek, Jiri <Jiri.Prousek@araymond.com>  
Sent: Wednesday, November 3, 2021 10:24 AM 
To: salabova@tsj.cz; tsj@tsj.cz; petrickova@tsj.cz 
Cc: Makovcova, Eva <Eva.Makovcova@araymond.com> 
Subject: ARAYMOND - posyp / zimní údržba 
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