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Objednávka č. 09/2021/75/KR                                                                  1.11.2021
 
 
Dobrý den,
 
touto cestou bych do naší laboratoře chtěla objednat:
 
 
· gb SARS-CoV-2 Variant E484K, L452R, kat.č. 3236-500  – 4 x (cena za 1 reportovaný výsledek 330 Kč bez 0% DPH; celkem 660 000 Kč bez 0% DPH)
 
Dodává: Siemens
 
Zboží prosím zašlete na adresu:
 
Oblastní nemocnice Trutnov a.s.
Oddělení lékařské mikrobiologie
prim. xxxxx
Maxima Gorkého 77, Kryblice
54101 Trutnov
 
Fakturujte na:
Oblastní nemocnice Trutnov a.s.
Maxima Gorkého 77, Kryblice
54101 Trutnov
 
IČO:    26000237
DIČ:    CZ699004900
 
fakturace@nemtru.cz
 
Moc děkuji za kladné vyřízení, přeji hezký den,

S pozdravem,

xxxxx
vedoucí zdravotní laborantka
Oddělení mikrobiologie a imunologie

		
Oblastní nemocnice Trutnov a.s.
Maxima Gorkého 77, Kryblice
541 01 Trutnov
www.nemtru.cz
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---------- Forwarded message ---------
Od: diagnostika.cz.team@siemens-healthineers.com <diagnostika.cz.team@siemens-healthineers.com>
Date: út 2. 11. 2021 v 8:07
Subject: RE: Objednávka č. 09/2021/75/KR - mikrobiologie Trutnov
To: xxxxx

 
 
Dobrý den, potvrzuji přijetí Vaší objednávky.
S pozdravem
xxxx

Siemens Healthcare, s.r.o.
SHS EMEA CEET CZE FI DX
Karasek 1767/1
621 33 Brno, Czech Republic
mailto:xxxxxx

Your organization is currently not activated for using SCMS (e-mail signatures). Please contact the IT Support or help.scf@siemens.com

image1.gif




