E
.MESTSKA CAST PRAHA 2
URAD MESTSKE CASTI

ODBOR KANCELAR STAROSTKY, KULTURY A KRIZOVEHO RIZENI

Nase znacka Vyfizuje / oddéleni / tel, V Praze dne
MCP2/ 534371/2021 Homola/OKSKKR/236044365 7.10.2021

Véc: OBJEDNAVKA &. 150/2021/0KSKKR, ev. €. 0110/2021/0150/0KS

Zhotovitel: Katerina Klocova — GO2 Promotion
Sidlo: A.M. Toskanské 444, DrahelcCice 252 19
Zastoupeny: Katerina Klocova

IC: 71936505

DIC: 5

Telefon:

E-mail:

Objednatel: Méstska cast Praha 2

Sidlo: nam. Miru 20, 120 39 Praha 2

IC: 00063461

DIC: CZ00063461

Zastoupeny: Magr. llona Chalupska

Bankovni spojent: Ceska spofitelna, a.s., Praha, &. G&tu: #5Eiisinrnln

Predmét objednavky: Svitilna s potiskem 200ks, USB 16GB v krabicce 400ks + doprava.
(viz nabidka)

Termin dodani: 3.11.2021

Celkova ¢astka (bez DPH) v K&: 63.190,-K¢
Celkova c¢astka (vé. DPH) v K¢: 76.460,-K¢

MC Praha 2 je platce DPH. Na faktufe vZdy uvadéjte termin splatnosti minimainé 14 dni, nase
Cislo objednavky a nazev odboru. Kone¢nou &astku na fakture uvadéjte zaokrouhlenou na cela
Gisla. Nezapomerite rovnéz uvést povinny adaj - oznaceni registru, ve kterém jste jako
podnikatelé zapsani (obchodni rejstfik v€. spisové znacky, Zivnostensky rejstfik v¢. j.¢.
apod.).

Forma uhrady: prevodnim pfikazem
Fakturu zaslete na adresu:

Méstska cast Praha 2

Kancelar starostky, kultury a krizového fizeni
nam. Miru 20, 120 39 Praha 2

Prosim, potvrdte nasi objednavku na lukas.homola@praha2.cz

Bez zpétného pisemného potvrzeni akceptace neni objednavka platné uzaviena. Potvrzeni Ize
doruc":it zejména ER maiiem se zaruéen;ﬁrm elektronickym podpisem prostfednictvim datové
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KATERINA KLOCOVA NABIDKA &. 21NA00005

Dodavatel: Odbératel: IC: 00063461
e e B Méstska &4
S TR éstska Cast Praha 2
: :?}'*_Efﬁ%* A namésti Miru 600/20

120 00 Praha

Tel.:
Nabidka €.: 21NA0000S ——
Datum zapisu: 24.09.2021 Roredng priemos:
Platno do:
Oznaéeni dodavky Mnozstvi J.cena  Sleva Cena %DPH DPH K& Celkem
Svitilna 200 129,00 2580000 21% 5418,00 31218,00
Potisk 1 barva 200 12,50 2500,00 21% 525,00 3025,00
USB 16 GB 400 81,10 3244000 21% 6812,40 3925240
Krabicka 400 5,00 200000 21% 420,00 2420,00
Doprava 1 450,00 450,00 21% 94,50 544,50
Souget polozek 63 190,00 13 269,90 76 459,90
Zaokrouhleni 0,10
CELKEM K UHRADE 76 460,00
Vystavil:

Ekonomicky a informaéni systém POHODA




Vinogradové Irena
“

From: Homola Lukds <Lukas.Homola@praha2.cz>

Sent: Friday, October 15, 2021 8:10 AM

To: Vinogradova Irena <Irena.Vinogradova@praha2.cz>
Subject: FW: FW: obj-150-2021_GO2 Promotion svitilna a USB

From: Katerina Klocova <k s B Sy s i di? i
Sent: Monday, October 11, 2021 10:36 AM

To: Homola Lukas <Lukas.Homola@praha2.cz>

Subject: Re: FW: obj-150-2021_GO02 Promotion svitilna a USB

Dobry den, potvrzuji objednavku.

Posilala jsem korekturu na USB
Je to tak v poradku?

Diky K.

Dne pa 8. 10. 2021 12:00 uzivatel Homola Luk4§ <Lukas.Homola@praha2.cz> napsal:

Dobry den,

posilam podepsanou objednavku a prosim o potvrzeni.
Dékuji a hezky vikend:-)

Luka$ Homola
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