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Dobré ráno paní ,
 
dnes jsme konečně jsme obdrželi potvrzení objednávky k databázi Micromedex,
které přikládám níže.
 
Přeji hezké dny

 

From:  
Sent: Thursday, October 21, 2021 7:49 AM
To: knihovna <knihovna@sukl.cz>
Subject: Yan: FW: Micromedex Renewal for 2021-2022
 
Dear ,
 
Nice to have your email.
 
Yes we confirm the order. 
 
Best wishes,
 

 
IBM Watson health
Micromedex Solutions
 
 
 
Android’de Yahoo Postadan gönderildi
 

15:03’’20e’ 20 Eki 2021 Çar tarihinde, knihovna
<knihovna@sukl.cz> şunu yazdı:

Dear Mr. ,

 

Can you please confirm the attached order by e-mail?

After that it will be possible to issue an invoice.

 

all the best

 

Tiskové a informační oddělení

STÁTNÍ ÚSTAV Telefon:  

mailto:knihovna@sukl.cz
https://go.onelink.me/107872968?pid=InProduct&c=Global_Internal_YGrowth_AndroidEmailSig__AndroidUsers&af_wl=ym&af_sub1=Internal&af_sub2=Global_YGrowth&af_sub3=EmailSignature
mailto:knihovna@sukl.cz
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Číslo objednávky:
      O B J E D N Á V K A


2021-H-2021/H/1178


1 z 1


Značka:


Podklad:


IČO dodavatel:


DIČ dodavatele:


Adresa:


IČO koneč. odběratele:


DIČ koneč. odběratele:


100 41


Adresa:


ITSN Iletisim Teknolojisi Sistemleri Ltd


Sirketi Koza sok. No. 40/24
Ankara


Státní ústav pro kontrolu léčiv


Šrobárova 48
Praha 10


Z001990


CZ00023817
00023817


Turecko


Česká republika


Evidenční číslo:


Zástupce dodavatele:
Telefon:
Email-dodavatele:


Datum objednávky:


Datum odeslání: 04.10.2021


04.10.2021


Převodní příkazZpůsob úhrady:


Způsob dopravy:


Místo určení:


Česká národní banka


CNBACZPP


COP:


Bankovní spojení: 623101/0710


Banka:


SWIFT:


Specif. symbol:


E-mail:
WWW stránky: www.sukl.cz


Základní kapitál:  Kč


Pol. Materiál Název materiálu Cena MJ vč.DPH MJMnožství


ks1 Předplatné databáze Micromedex - 28. 9. 2021 - 1,        370 000,00 CZK ks


2 - 27. 9. 2022 0,        0,00 CZK


Objednávka celkem 370 000,00 CZK 0,000 kg


Vystavil: Pavlína  Babková Schválil:


K proplacení faktury, je nutné na faktuře uvést  číslo objednávky vydané SÚKL.


Telefon:


E-mail:


Doklad byl vystaven na ekonomickém informačním systému RIS-2000 (http://www.saul-is.cz)







PRO KONTROLU LÉČIV
 

www.sukl.cz

 

 

From: knihovna <knihovna@sukl.cz> 
Sent: Monday, October 4, 2021 12:53 PM
To: 
Subject: RE: Micromedex Renewal for 2021-2022

 

Dear Mr. 

 

I am sending our official order in the attachment. Can you confirm it by my e-mail, please?

The amount is higher due to the reserve for foreign payments.

After that it will be possible to issue an invoice.

 

Thank you very much

http://www.sukl.cz/
mailto:knihovna@sukl.cz



