From: Josef Bant <bant@aquaservis-vs.cz>
Sent: Thursday, October 14, 2021 10:47 AM
To: Jiti Holecek <jholecek@spssvsetin.cz>
Subject: Re: CN - vyména potrubi vody, suterén
Dobry den,

potvrzuji Vam objednavku.

S pozdravem

Bant Josef (mob.: 608813861)
AQUA servis spol. s r.o.

From: Jifi Holecek

Sent: Wednesday, October 13, 2021 8:25 AM
To: Josef Bant

Subject: RE: CN - vyména potrubi vody, suterén

Dobry den,

na zakladé Vasi cenové nabidky ze dne 11. 10. 2021 objedndvame servisni zasah — odstranéni
havarijniho stavu rozvodu vodovodniho potrubi SV v suterénu budovy Skoly a dale odstranéni
havarijniho stavu po uniku vody cirkulace TUV.

Celkova cena realizace: 152 440 K¢ bez DPH, 184 453 K¢ véetné DPH

Termin realizace: 27. —29. 10. 2021

Misto realizace: Stfedni primyslova Skola strojnicka Vsetin, Pod Strani 1776, 755 01 Vsetin

Prosim o potvrzeni objednavky formou odpovédi na tento e-mail.

S pozdravem

Ing. Jifi Holecek
zastupce reditele skoly pro oblast provozné ekonomickou

Stredni priimyslova skola strojnicka Vsetin
Pod Strani 1776
755 01 Vsetin

Telefon: 571 428 910, 571 428 914

From: Josef Bant <bant@aquaservis-vs.cz>
Sent: Monday, October 11, 2021 12:37 PM
To: Jifi HoleCek <jholecek@spssvsetin.cz>
Subject: CN - vyména potrubi vody, suterén
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mailto:jholecek@spssvsetin.cz

Dobry den,
dle domluvy posildm CN.
S pozdravem

Bant Josef (mob.: 608813861)
AQUA servis spol. sr.o.



