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Paroubek Jan

Od: Petra <janouskova@beeway.cz>

Odesláno: 28. března 2017 13:57

Komu: Paroubek Jan

Předmět: Re: akceptace objednávky z OZP

Je v pořádku máme tedy vystavit fakturu?

PJ

Beeway s.r.o.

Petra Janoušková
managing director
tel.: +420 731 118 130
Perlitová 31, Praha 4, 140 00
e-mail: janouskova@beeway.cz

www.beeway.cz

> 28. 3. 2017 v 13:47, Paroubek Jan <Jan.Paroubek@ozp.cz>:
> 
> 
>> Dobrý den, paní Janoušková
>> 
>> prosím o akceptaci objednávky 2017/VO1/117/03/0414
>> 
>> 
>> S pozdravem, přáním dobrého zdraví a příjemného dne
>> 
>> Jan Paroubek
>> odborný referent - specialista
>> Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a 
>> stavebnictví zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v 
>> Praze oddíl A, vložka 7232 IČ 47114321, DIČ CZ47114321 Roškotova 
>> 1225/1, 140 21 Praha 4 jan.paroubek@ozp.cz www.ozp.cz
>> http://www.benefityozp.cz/
>> 
>> 
>> 
>> 
>> 
>> 
>> 
>> -----Original Message-----
>> From: tiskarna220@ozp.com [mailto:tiskarna220@ozp.com]
>> Sent: Monday, March 27, 2017 9:40 AM
>> To: Paroubek Jan
>> Subject: 
>> 
>> -------------------
>> KM-4050
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>> [00:c0:ee:1d:b9:bf]
>> -------------------
>> <doc20170327093946.pdf>
> 
> <doc20170328132647.pdf>




