T OBJEDNAVKA OBJI136/0005/21

— Objednatel — Dodavatel:
‘6, I60: 61988987  DIC: CZ61988987 IC0: 00676853  DIC: CZ00676853
Ostravska univerzita HOSPIMED, spol. s r.o.
OsTRAVSA
Dvoiakova 7 Malesicka 2251/51
701 03 Ostrava 1 130 00 Praha
Konetny pfijemce:
Lékarska fakulta, Ostravska univerzita Datum vystaveni:  24.09.2021
Syllabova 1266/19 Datum dodani:
Ostrava Forma dopravy:
70030
MnoZ. MJ  Nazev poloZky Cena DPH Castka Castka
bez DPH (%) DPH celkem
1. 2ks D11 LISA iaser vlakno typ: RigFib 550, ref: 101 503213 5101000 21 1071210 61 722,10
Celkova cena s DPH. 61 722,10 K&

Potvrzena objednavka je povazovana za smiouvu,

V plipadé&, e nebude respektovana cena a lhita pinéni, odstupujeme od smiouvy.

Odpovédnost za vady bude fesena v souladu s piislu$nym ustanovenim zékona €. 89/2012 Sb., obtansky zakonik,

Na vystavenou fakturu uvadéjte vzdy &islo nasi objednavky.

Dodavate! je vii¢i Objednateli povinen dorugit tadny a upiny dariovy doklad (fakturu) pfednostne v elektronické podobé
na e-mailovou adresu financni.uctarna@osu.cz, pfipadné ve fyzické (papirové) podob& na adresu sidla Objednatele.
Cena je splatna ve Ihiit& do 30 dni ode dne doruéeni fadného a upiného danoveho dokladu (faktury), nebylo-li sjednano
jinak.

Bankovni spojeni: CNB Ostrava, u¢et &. 931761/0710.

Finanéni kontrola:

Pilkazce operace: Spravce rozpottu: Analytiky (pracovi$té, zdroj, zakazka, typ):
1. MATOUSEK Petr, MUDr., Ph.D. PYTLIKOVA Veronika, Ing. 11360, 1610, 6158, 021951
datum podpis:
Projektovy manager - RYBOVA Michaela, Mgr. 24092021 . ‘ Sci_jyé!lgno elektrgnicllfym
Ptikazce operace - MATOUSEK Petr, MUDr., Ph.D. 24.09.2021 Séhvéleno elektron?cky

Spravee rozpodtu - PYTLIKOVA Veronika, Ing. 24.09.2021 Schvaleno elektronicky







Renata Gergi"sékové

Od: Michaela Rybova

Odeslano: patek 1. fijna 2021 15:35

Komu: Renata Gergisakova

Predmét: Akceptace objednavky OBJ/1136/0005/21

P&kné odpoledne, pani Gergisakova,
nize pfeposildm akceptaci objednavky OBJ/1136/0005/21.

S pfanim pékného dne
Michaela Rybova

>>> Drtinovd Jana <jana.drtinova@hospimed.cz> 30.09.2021 11:36 >>>

Akceptujeme Vasi objednévku OBJ/1136/0005/21 ve vy3i 61.722,10 K¢ vCetne DPH.

Vlakna nejsou skladem, budou dodana do cca 14ti dnd.

Jana Drtinova
asistentka servisu

Hospimed s.r.o.

Malesicka 2251/51

13000 Praha 3

Tel: +420 225 001 564
GSM: +420 602 356 429
jana.drtinova@hospimed.cz

----- Original Message-----

From: Bronislava Selongova <Bronislava.Selongova@osu.cz>

Sent: Thursday, September 30, 2021 9:18 AM

To: servis.hospimed <servis@hospimed.cz>; Bronislava Selongova <Bronislava.Selongova@osu.cz>
Subject: Hospimed - nakup vldkna - dr. Lubojacky - LF OU

Dobry den,

v souvislosti s pozadavkem niZe bych Vés chtéla poZadat o akceptaci objednévky vldken, viz také pfiloha.

Je mozné domluvit se poté na dodéni do FNO, konkrétné na ORL oddéleni do 8. patra lizkového monobloku?
Kontaktni osoba budto ja (tel.

608817261, 59 737 3255) nebo pfimo sekretdfka z ORL Michaela Zacpalova (tel. 59 737 5805).

U objednévky na vidkna je potfeba je3té zafidit akceptaci objednévky od dodavatele HOSPIMED, spol. s r.o.
Vzhledem k vy3i objednavky ma OU ze zakona objedndvku zvefejnit v registru smluv a k tomu potfebuje pfiloZit

akceptaci od dodavatele.

Prosim tedy o zajiténi této akceptace. Je moiné, aby jste do emailu
uvedli: "Akceptujeme Vasi objedndvku OBJ/1136/0005/21 ve vy3i 61.722,10 K& vEetné DPH".



Jen pozor na faktufe musi byt objednavatel Ostravska univerzita, Dvofdkova 7, 701 03 Ostrava 1

Budu se t€3it na Vadi odpovéd a pieji Vam hezky den. B. Selongova

Ing. Bronislava Selongova

sekretarka

Katedra chirurgickych oboru
Gynekologicko-porodnicka klinika

Lekarska fakulta

Ostravska univerzita

Syllabova 18, 700 30 Ostrava - Vitkovice www.osu.cz

email: bronislava.selongova@osu.cz
tel.: 59 737 3255

Fakultni nemocnice Ostrava

17. listopadu 1790

708 52 Ostrava - Poruba



