KRAJSKE STATNI ZASTUPITELSTVI
V OSTRAVE @

AUTOCONT a.s. Na Hradbach 1836/21
729 01 Ost

Hornopolni 2233/34 tel.- 595 1S3r1a\5""111

702 00 Ostrava fax: 596 131 558

podatelna@ksz.ova.justice.cz
datova schranka: 6kzabcw

Ostrava 1.10. 2021
3 SPR 499/2021

Objednavka

Krajské statni zastupitelstvi v Ostravé o Vas objednava podporu pro 26 ks stavajicich
licenci Veeam Backup & Replication Enterprise Plus for VMware od 25.11.2021 do
24.11.2022 v cené 403.002,60 K¢ dle Vasi cenové nabidky ¢. PN100626095A ze
dne 20.9.2021.

Kontaktni osoba:
Ing. Katefina Paskerova, vedouci odd. informatiky, te!. || Gl c-nai

Fakturaéni adresa Krajské statni zastupitelstvi v Ostravé, Na Hradbach 1836/21,
729 01 Ostrava, fakturu zaSlete na el. adresu podatelna@ksz.ova.justice.cz, v kopii

na el. adresu |

Akceptaci této objednavky zaslete na el. adresu || EGTcCGNE

k &.j. 3 SPR 499/2021

JUDr. Libor Maly
krajsky statni zastupce


mailto:podatelna@ksz.ova.justice.cz

From: Bazant Milan <5 -
Sent: Friday, October 1, 2021 2:12 PM

To: Adamcikova Pavlina, Ing. (KSZ Ostrava) < >
Cc: Paskerova Katefina, Ing. < >

Subject: RE: KSZOV-obj. podp. VMware

Dobry den,
Potvrzuji prijeti objedndvky
S pozdravem

Milan BazZant

Milan Bazant
Account manager

AUTOCONT a.s.
Namésti Miru 22, 503 03 Smirice
Tel.:

e-mail:

From: Adaméikova Pavlina, Ing. (KSZ Ostrava) <|5EzNGKNKNKNGNGNGNGNGNGEEEEEEEE -

Sent: Friday, October 1, 2021 2:09 PM
To: Bazant Milan < >
Cc: Paskerova Katerina, Ing. <
Subject: KSZOV-obj. podp. VMware
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Dobry den,
v pfiloze Vam zasilam objednavku podpory VMware. Potvrzeni objednavky prosim zaS$lete
zpét na muj e-mail.

S pozdravem

Ing. Pavlina Adam¢ikovad

Reditelka sprdvy

Krajské statni zastupitelstvi v Ostravé
Na Hradbdch 1836/21, 729 01 Ostrava

e-mail:
tel.



