
From: objednavky@bridge-online.cz 

Sent: pátek 17. září 2021 11:50 

To: 'Monika Slavíková' 

Subject: RE: Objednávka 

 

 
Dobrý den, 
 
Děkujeme za Vaši objednávku!  
 
Potvrzuji: 
155 ks BRIDGE   2021/22    +  12 ks  učitelská sada zdarma 
176 ks GATE       2021/22    +  12 ks  učitelská sada zdarma 
 
CELKOVÁ CENA na školní rok (září 2021 – červen 2022)  
82 750,- 
 
Způsob úhrady:  
b) na fakturu/IČO (pouze pokud potřebujete daňový doklad!)  faktura Vám přijde POUZE 
elektronicky na Váš  či Vámi uvedený e-mail během listopadu 2021. 
Prosíme neplaťte objednávku PŘED obdržením faktury!  
Pokud potřebujete vystavit fakturu dříve prosím napište na tento email. 
Děkujeme. 
 
Expedice: 27.9 2021 číslo 1 (září), číslo 2 (říjen) 
 
Děkuji, 
S přáním krásného dne, 
Veronika Zdvihalová 
 

 
 
+420 241 443 003 | www.bridge-online.cz | www.bridgebooks.cz 
Ohradní 1421/63a | 140 00 | Praha 4 
Fakturační údaje: Bridge Publishing House, Mostecká 273/21, 118 00, Praha 1, IČO: 242 224 11, DIČ: CZ 242 224 11 

 

From: Monika Slavíková <slavikova@cao8.cz>  
Sent: Friday, September 17, 2021 9:15 AM 
To: objednavky@bridge-online.cz 
Subject: Objednávka 
 
Vážení, 
 

http://www.bridge-online.cz/
http://www.bridgebooks.cz/
https://www.bridge-online.cz/


v příloze Vám posílám objednávku. 
 
Prosím o její písemné potvrzení. 
 
Děkuji a přeji hezký den 
 
 
 
Monika Slavíková 
referentka majetkové správy 
Českoslovanská akademie obchodní Dr. Edvarda Beneše, 
střední odborná škola, Praha 2, Resslova 8 
Tel.: 224 923 980, 224 917 774 
 


