od: Marta Koudelkova

Komu: Jaromir Chlapec

Predmet: Fwd: Fwd: RE: 3. LF UK Praha - mikroskop DMI6000B SN295908 u SP5 SN510000631
Datum: patek 24. zari 2021 10:32:36

Prilohy: oprava mikroskopu.pdf

-------- Preposlana zprava --------
Predmet:Fwd: RE: 3. LF UK Praha - mikroskop DMI6000B SN295908 u SP5

SN510000631
Datum:Fri, 24 Sep 2021 09:58:23 +0200
Od:RNDr. Jan Pala, Ph.D. <jan.pala@If3.cuni.cz>
Komu:marta.koudelkova@If3.cuni.cz

Dobry den,
preposilam potvrzeni objednavky.
Dekuji.

S pozdravem,
Jan Pala

———————— Original Message --------
Subject: RE: 3. LF UK Praha - mikroskop DMI6000B SN295908 u SP5 SN51000063 1
Date: 2021-09-20 16:30

From: Rohrbacher Tomas <rohrbacher@pragolab.cz>
To: ""RNDr. Jan Pala, Ph.D."" <jan.pala@If3.cuni.cz>

Dobry den, potvrzujeme prijeti objednavky a zaroven dneSnim dnem objednavame
nahradni dily nutné k oprave.

S pozdravem / Best Regards

Ing. Tomas Rohrbacher
Servis mikroskopie/ Service microscopy

Pragolab s.r.o.

Nad Krocinkou 55

190 00 Praha 9

Czech Republic

Tel.: +420 736 622 636

Email: rohrbacher@pragolab.cz
Web: www.pragolab.cz
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OBJEDNAVKA

Doklad 0V999 - 13 Cislo objednavky 999/21/013

ODBERATEL - fakturacni adresa DO DAVATEL
Univerzita Karlova PRAGOLAB

3. Lékarska fakulta Nad Krocinkou 55
Ruska 87 190 00 Praha 9

100 00 Praha 10 Ceska republika

I& 00216208 DIE CZ00216208 I& 48029289 DIC CZ48029289

Typ Vysokd Skola | Datum vystaveni__| 01092021 i Cislojednaci i
} E Smlouva E

[ ‘pozadujeme: T

d---

Splatnost faktury 1 14 dn(

Polozka Mnozstvi MJ %DPH Cena bez DPH/MJ DPH/MJ Celkem s DPH
oprava invertovaného mikroskopu Leica 1.00 21 51 541.00 10 823.61 62 364.61
DMI6000

Vystavil(a) Pfiblizna celkova cena 62 364.61 K¢

Razitko @ POAPIS

Smluvni strany berou na védomi, Ze smlouva (tj. objednavka a jeji akceptace) v pfipadé, kdy hodnota pInéni pfesahne 50 000 K¢ bez DPH, ke své
Gcéinnosti vyzaduje uverejnéni v registru smluv podle zédkona €. 340/2015 Sb., o registru smluv, a s uverejnénim v plném znéni souhlasi. Zaslani
smlouvy do registru smluv zajisti Univerzita Karlova, 3. Iékafska fakulta neprodlené po akceptaci dané objednavky. Akceptaci objednavky, s uvedenim
jejiho Cisla, potvrdte na e-mail ekonom@If3.cuni.cz nebo veda@If3.cuni.cz. Na danovém dokladu (faktufe) uvadéjte vzdy ¢islo nasi objednavky.

Historie schvalovani dokladu

01.09.2021 13:29:23 - Rozpracovan/Vraceno 55097018 Marta Koudelkova
01.09.2021 13:29:44 - Evidovén 55097018 Marta Koudelkova
01.09.2021 13:32:11 - Schvéaleno prikazcem opera 68846705 JUDr. Zdenka Muzikovéa
01.09.2021 13:32:27 - Schvéaleno spravcem rozpod 55097018 Marta Koudelkova

(*) Dodavatel je zapsan v obchodnim rejstfiku vedeném méstskou ¢asti Praha 1, Ufadem méstské €asti, odborem Zivnostenskym.
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From: RNDr. Jan Pala, Ph.D. <jan.pala@If3.cuni.cz>
Sent: Monday, September 20, 2021 3:05 PM

To: Rohrbacher Tomas <rohrbacher@pragolab.cz>
Subject: 3. LF UK Praha - mikroskop DMI6000B SN295908 u SP5 SN510000631

[E-maily z adresy jan.pala@]If3.cuni.cz nedostavate moc casto. Prectete si, proc je to
dulezité, na http://aka.ms/[.earnAboutSenderldentification. ]

Dobry den,

na zaklade Vasi nabidky z 1. 9. 2021 objednavam servis mikroskopu Leica
DMI6000 B, ktery je soucésti konfokdlniho mikroskopu Leica SPS.

Dekuji.

S pozdravem,
Jan Pala

RNDr. Jan Pala, Ph.D.

Third Faculty of Medicine
Charles University in Prague
Ruska 87, 100 00 Prague 10
Czech Republic

Tel.: +420 267 102 220

RNDr. Jan Pala, Ph.D.

Third Faculty of Medicine
Charles University in Prague
Ruska 87, 100 00 Prague 10
Czech Republic

Tel.: +420 267 102 220
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