
OBJEDNÁVKA č. 0327/2017/RRC/O
Odběratel

Vyřizuje:

Telefon:
Odbor:

IC: 70890692 DIC: CZ70

Moravskoslezský kraj

28. říina 2771/117

70218 Ostrava

Havelková Ema Ing. MBA

595 622 314
RRC-4

VELETRH DUBAJ

Dodavatel

IC: 25885839 DIC:

Tiskárna Grafico, s. r. o.

U Panského mlýna 1438/33

74706 Opava

Vyřizuje:

Telefon:

Objednáváme uVás pro veletrh ATM v Dubaji 50 ks obalů/boxů dle specifikace v příloze.

Cena celkem: 78.890,- Kč + DPH, tj. 95.457,-- Kč

Datum požadovaného splnění:

Přílohy: specifikace

15.04.2017

UPOZORNĚNÍ: Odběratel uplatní institut zvláštního způsobu zajištění daně dle § 109a zákona o DPH a hodnotu plnění odpovídající
dani z přidané hodnoty uvedené na faktuře uhradiv termínu'splatnosti této faktury stanoveném dle objednávky přímo na osobní
depozitní účet dodavatele vedený u místně příslušného správce daně v případě, že:
a) dodavatel bude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění zveřejněn v aplikaci „Registr plátců DPH" jako nespolehlivý plátce, nebo
b) dodavatel bude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění v insolvenčním řízení.
Odběratel nenese odpovědnost za případné penále a jiné postihy vyměřené či stanovené správcem daně dodavateli v souvislosti s
potenciálně pozdní úhradou DPH, tj. po datu splatnosti této daně.

Úhrada faktury se provádí 14. kalendářní den od data doručení faktury.

Povinnost zaplatit cenu je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.

MAX. CENA CELKEM (vč. DPH) 95 457,00 Kč

Podrobnosti platby:

Na účet

6'slo výdajového účtu MSK : 27-1650676349/0800

Datum:

Ing. Tomáš Kotyza





Příloha -OBJEDNÁVKA Č.0327/2017/RRC/O

Formát: 680x480 mm

Barevnost: 1/0

Papír: křída lesk 135g

zušlechtění vnější i vnitřní- lamino matné a lesklý parciální UV lak

vnější potah: tisk 1/0 černá, 135g lesklá křída

velikost tiskového archu: 70,0 x 50,0 cm (2-produkce)

vnitřní formát: 310,0x210,0^20,0 mni(WxHxD)

lepenka: černo/šedá o síle 2,0 mm

včetně: vlepení 2 ks magnetů ^

vlepení do desek

produkt:

vněj'ší potah:

vnitřní potah:

velikost vnějšího archu:

velikost vnitřního archu:

lepenka:

včetně:

Desky verze 1 větší

tisk 1/0 černá, 135g lesklá křída,

tisk 1/0 černá, 135g lesklá křída,

70,0 x 50,0 cm (1-produkce)

70,0 x 50,0 cm (2-produkce)

šedo/šedá o šíle 2,0 mm

vlepení 2 ks magnetů ,

produkt:

zušlechtěnívnější:

vnější potah:

vnitřní formát:

včetně:

Vložka - verze 1 větší
l

matná laminace

tisk 4/0 cmyk, 350g GC1 Hi Bulk

309,0 x 209,0 x 20,0 mm (WxHxD)

vlepení do krabice



Bernatský Pavel

Od: Havelková Ema
Odesláno: 27. března 2017 14:26
Komu: Objednávky
Předmět: FW: Objednávka č. 0327/2017/RRC/O a objednávka č. 0332/2017/RRC/O
Přílohy: S17032713170.pdf; 0327_2017_RRC_O.PDF

From: Michael Kretek - Grafico [mailto:kretek@grafico.cz]
Sent: Monday, March 27, 2017 2:25 PM
To: Havelková Ema <ema.havelkova@msk.cz>
Cc: 'Kateřina Koutná' <koutna@apicpm.cz>
Subject: FW: Objednávka č. 0327/2017/RRC/O a objednávka č. 0332/2017/RRC/O

Dobrý den paní Havelková,

Děkuji za zaslané objednávky - tímto potvrzuji.

Přeji pohodový den.

Mgr. Michael Kretek

výkonný ředitel

Tiskárna Grafico, s. r. o.
U Panského mlýna 1438/33
747 06 Opava-Kylešovice
Česká republika

e-mail: kretek@grafico.cz
web: www.grafico.cz

Rozumíme řečí
- barev CřřAFICO*

T I i KA I NA

From: Havelková Ema [mailto:ema.havelkova@msk.cz]
Sent: Monday, March 27, 2017 1:28 PM
To: kretek@qrafico.cz
Cc: Kateřina Koutná (koutna@apicom.cz)
Subject: Objednávka č. 0327/2017/RRC/O a objednávka č. 0332/2017/RRC/O

Dobrýden,

v příloze zasílám objednávky. Prosím ozpětné potvrzení (akceptaci) jejich přijetí.

Pěkný den -

Ing. Ema Havelková, MBA
referent pro cestovní ruch a projekty
odbor regionálního rozvoje acestovního ruchu
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' Mňržwjiajsletský
kfdj

Krajský úřad Moravskoslezského kraje
28. října 117
702 18 Ostrava .
telefon: 595 622 314,
e-mail: ema.havelkova@msk.cz
www.msk.cz

KZJ hmé

Krajský úřad Moravskoslezského kraje má zavedený acertifikovaný systém environmentálního' řízení a auditu EMAS.
Zvažte, prosím, zda je nutno tuto zprávu vytisknout! Šetřeme naše životní prostředí!

From: Havelková Ema
Sent: Monday, March 27,2017 2:18 PM
To: Havelková Ema <ema.havelkova@msk.cz>
Subject: Message from M
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