
From: Klára Petříčková <petrickova@tsj.cz>  
Sent: Wednesday, September 22, 2021 1:46 PM 
To: 'Bytové družstvo KOLEKTIV' <hrbitovni@bd-kolektiv.cz> 
Subject: RE: Cenová nabídka asfalty 
 
Vážený p. Mandíku,  
 

děkujeme za Vaši objednávku č. 0012021 a potvrzujeme její přijetí.  
 
 
Dále uvádíme:                                                                        
„Smluvní strany jsou srozuměny s tím, že tato smlouva bude bez jakéhokoli omezení, včetně identifikace smluvních stran,  
zveřejněna v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. zákon o registru smluv, na Portálu veřejné správy (http://portal.gov.cz/),  
včetně případných dodatků a změn. Smluvní strany nepovažují žádnou ze skutečností ve smlouvě uvedených za obchodní  
tajemství ve smyslu § 504 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.“  

 
S pozdravem a přáním hezkého dne 
 
      Klára Petříčková, asistentka jednatele  
     Technické služby Jablonec nad Nisou, s.r.o. 
      Souběžná 7, Jablonec n.N.  IČ 254 75 509 
                           775 790 312 
                             www.tsj.cz 
 
From: Bytové družstvo KOLEKTIV <hrbitovni@bd-kolektiv.cz>  
Sent: Wednesday, September 22, 2021 1:12 PM 
To: Klára Petříčková <petrickova@tsj.cz> 
Subject: RE: Cenová nabídka asfalty 
 
Přeji vám hezký den 
 
Miroslav Mandík 
 
--  
Bytové družstvo KOLEKTIV 
Hřbitovní 3479 / 39 
Jablonec nad Nisou 46601 
ICO: 627 397 35 
mailto: hrbitovni@bd-kolektiv.cz  
telefon, mobil: 
483 100 420 - kancelář družstva 
603 881 177 - předseda 
725 398 275 - technik IT 
www: https://bd-kolektiv.cz 
 
 
---------- Původní e-mail ---------- 
Od: Klára Petříčková <petrickova@tsj.cz> 
Komu: 'Bytové družstvo KOLEKTIV' <hrbitovni@bd-kolektiv.cz> 
Datum: 22. 9. 2021 12:11:19 
Předmět: RE: Cenová nabídka asfalty  

Vážený p. Mandíku,  

prosím zkuste zaslat ještě to strojově čitelné pdf.  

https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=http-3A__portal.gov.cz_&d=DwMFBA&c=gjvKPeZ-mXe9SkqwIh4YbQmkdowF4nBHjlz_iji7qpY&r=RRNTSDeGIsO_-YoMiwqBhX5J46MSOK9_pLN7RsDZGTI&m=k9iPNJ8p_WrygXFYZIgkCJHBUEGK9_KUqEBOJ6AJ1N4&s=55Qh9nuPP1DsE-ZbJZ9Px6BrZRxrvAY1KySstbLEIR8&e=
http://www.tsj.cz/
mailto:hrbitovni@bd-kolektiv.cz
mailto:petrickova@tsj.cz
http://hrbitovni@bd-kolektiv.cz
https://bd-kolektiv.cz/
mailto:petrickova@tsj.cz
mailto:hrbitovni@bd-kolektiv.cz


Děkujeme.  

S pozdravem a přáním hezkého dne 

      Klára Petříčková, asistentka jednatele  

     Technické služby Jablonec nad Nisou, s.r.o. 
      Souběžná 7, Jablonec n.N.  IČ 254 75 509 

                           775 790 312 

                             www.tsj.cz 

  

From: Bytové družstvo KOLEKTIV <hrbitovni@bd-kolektiv.cz>  
Sent: Wednesday, September 22, 2021 10:48 AM 
To: Klára Petříčková <petrickova@tsj.cz> 
Subject: RE: Cenová nabídka asfalty 

  

Dobrý den pí. Petříčková, 

nic lepšího vám nepošlu. Doufám, že to takhle vyhovuje.  

  

Zdravím 

Miroslav Mandík 

 
--  
Bytové družstvo KOLEKTIV 

Hřbitovní 3479 / 39 
Jablonec nad Nisou 46601 

ICO: 627 397 35 

mailto: hrbitovni@bd-kolektiv.cz  

telefon, mobil: 

483 100 420 - kancelář družstva 

603 881 177 - předseda 

725 398 275 - technik IT 

www: https://bd-kolektiv.cz 

http://www.tsj.cz/
mailto:hrbitovni@bd-kolektiv.cz
mailto:petrickova@tsj.cz
http://hrbitovni@bd-kolektiv.cz
https://bd-kolektiv.cz/


 
 
---------- Původní e-mail ---------- 
Od: Klára Petříčková <petrickova@tsj.cz> 
Komu: 'Miroslav Mandík' <hrbitovni@bd-kolektiv.cz> 
Datum: 22. 9. 2021 9:05:59 
Předmět: RE: Cenová nabídka asfalty  

Vážený p. Mandíku,  

  

dle tel. dohody prosím o zaslání obj. ve strojově čitelném formátu.  

  

Děkujeme.  

S pozdravem a přáním hezkého dne 

  

      Klára Petříčková, asistentka jednatele  

     Technické služby Jablonec nad Nisou, s.r.o. 
      Souběžná 7, Jablonec n.N.  IČ 254 75 509 

                           775 790 312 

                             www.tsj.cz 

  

From: Miroslav Mandík <hrbitovni@bd-kolektiv.cz>  
Sent: Tuesday, September 21, 2021 4:52 PM 
To: Klára Petříčková <petrickova@tsj.cz> 
Subject: Re: Cenová nabídka asfalty 

  

Vážená paní Petříčková, 

Posílám objednávku na opravu asfaltováním našeho parkoviště ve Wordu, snad to bude vyhovovat. 
Cenovou nabídku zřejmě máte od pí Salabové, přesto jí přikládám. pokud potřebujete něco jinak, 
zavolejte mi prosím na tel.: 725 398 275 

S pozdravem Miroslav Mandík 

  

Dne 20.09.2021 v 13:38 Klára Petříčková napsal(a): 

mailto:petrickova@tsj.cz
mailto:hrbitovni@bd-kolektiv.cz
http://www.tsj.cz/
mailto:hrbitovni@bd-kolektiv.cz
mailto:petrickova@tsj.cz


Vážený p. Mandíku, 

prosíme o zaslání Vaší objednávky č. 0012021 ve strojově čitelném formátu (Word),  

z důvodu uveřejňování smluv, obj. v Registru smluv, dle zákona. 

  

Děkujeme.  

S pozdravem a přáním hezkého dne 

  

      Klára Petříčková, asistentka jednatele  

     Technické služby Jablonec nad Nisou, s.r.o. 
      Souběžná 7, Jablonec n.N.  IČ 254 75 509 

                           775 790 312 

                             www.tsj.cz 

  

From: Zuzana Salabova <salabova@tsj.cz>  
Sent: Monday, September 20, 2021 12:11 PM 
To: 'Klára Petříčková' <petrickova@tsj.cz> 
Subject: FW: Cenová nabídka asfalty 

 

Myslete na přírodu. Skutečně potřebujete vytisknout tento e-mail? 

  

From: Bytové družstvo KOLEKTIV [mailto:hrbitovni@bd-kolektiv.cz]  
Sent: Monday, September 20, 2021 11:52 AM 
To: Zuzana Salabova <salabova@tsj.cz> 
Subject: Re: Cenová nabídka asfalty 

  

Dobrý den paní Salabová, 

s cenovou nabídkou souhlasíme a zasíláme na tuto akci objednávku. Prosím předejte ji panu 
Bernardovi. Podle ústní dohody slíbil termín říjen 2021. 

Předem děkujeme 

http://www.tsj.cz/
mailto:salabova@tsj.cz
mailto:petrickova@tsj.cz
mailto:hrbitovni@bd-kolektiv.cz
mailto:salabova@tsj.cz


Za BDK vyřizuje Miroslav Mandík, technik 
--  
Bytové družstvo KOLEKTIV 

Hřbitovní 3479 / 39 
Jablonec nad Nisou 46601 

ICO: 627 397 35 

mailto: hrbitovni@bd-kolektiv.cz  

telefon, mobil: 

483 100 420 - kancelář družstva 

603 881 177 - předseda 

725 398 275 - technik IT 

www: https://bd-kolektiv.cz 

 
 
---------- Původní e-mail ---------- 
Od: Zuzana Salabova <salabova@tsj.cz> 
Komu: hrbitovni@bd-kolektiv.cz 
Datum: 13. 9. 2021 12:07:27 
Předmět: Cenová nabídka asfalty  

Dobrý den, 

V příloze Vám posílám cenovou nabídku na pokládku asfaltů dle podkladů pana Bernarda. 

S pozdravem 

  

                    Zuzana Salabová, mob. 775 790 304 

              zást. vedoucího stř. KOMUNIKACE, ODPADY 

              Technické služby Jablonec nad Nisou, s.r.o. 
               Souběžná 7, Jablonec n.N.  IČ 254 75 509 

                                         www.tsj.cz 

Myslete na přírodu. Skutečně potřebujete vytisknout tento e-mail? 

 

http://hrbitovni@bd-kolektiv.cz
https://bd-kolektiv.cz/
mailto:salabova@tsj.cz
mailto:hrbitovni@bd-kolektiv.cz
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