
From: Jan Vrána XXXXXXXXXXXXX
Sent: Wednesday, September 8, 20217:23 AM
To: motyckova XXXXXXXXXXXXXXX
Subject: RE: objednávka prodlužovací hadice na komín vysavače DL18

Dobrý den,

děkuji za objednávku.
Nechal jsem vystavit zálohovou fakturu.
Jak bude vše uhrazeno, pošleme zboží.

Přeji příjemný den.
S pozdravem

Jan Vrána
Profesionální zahradní a komunální technika 
GSM: h XXXXXXXXXXX, mail: XXXXXXXXXXXXX

CIME, s.r.o., K Silu 1426, 393 01 Pelhřimov, Česká republika 
www.CIME.cz.www.CIME-SHOP.cz

From: motyckova
Sent: Monday, September 6, 2021 1:04 PM 
To: 'Jan Vrána’ XXXXXXXXXXXXX
Cc: Semerák Jaroslav XXXXXXXXXXXXXXXXXX; 'František Novák' XXXXXXXXXXXXXXXXX 
Subject: objednávka prodlužovací hadice na komín vysavače DL18

Dobrý den

Na základě Vaší nabídky a po dohodě s jednatelem Ing. Semerákem u Vás objednávám prodlužovací hadici na komín 
vysavače DL18 má 150 cm.
Obj. číslo: 812300 
Cena: 5400,- Kč bez DPH.
Prosím o dodání společně s již objednaným vysavačem.

Přeji hezký den

Motyčková Lucie, Správce hřbitovů a nelesní zeleně 
Lesy a parky Trutnov s.r.o. 
tel: XXXXXXXXXX
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