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Objednatel

©
oST"VSXÁ
UNiv[RZ.lA

lčo:  61988987           DIČ:   CZ61988987

0stravská un iverzita

Dvořákova 7
701  03  0strava 1

Konečný přĎemce:

MUDr. Peter Kántor
KOF`LCHHK FNO

17. listopadu  1790/5

708 52            0strava-Poruba

Dodavatel:

OBJEDNÁVKA   OBJ/1133/0003fi21

lčo:  01678701           DIČ:

Ing. Daniel Janků

Bystročice  182

779 00  Bystročice

Datum vystavení:       19.07.2021

Datum dodáni':

Forma dopravy:

Množ. MJ       Název položky

1.             1  ks         D11T3183G-optika4mm/30°/180mm
?  širokoúhlá

2.            1  ks         D11T3180G-optika4mm/0°/18omm?
širokoúhlá

1  ks         D11  T0183-optika2,7mm/30°/180mm

l  ks         D11  T0180-optika2,7mm/0°/180mm

2ks         D11  P9421  -LEDbateriovýzdrojsvětla
vč.  příslušenství

2ks        D11  PH1851A-světlovodnýkabel5x  l800
mm, autoklávovatel ný

Cena   DPH         Částka                Částka
bez DPH      (°/o)               DPH                  celkem

13 966,94     21          2 933,06            16 900,00

13 966,94     21          2 933,06            16 900,00

2 933,06            16 900,00
2 933,06            16 900,00
1700,83              9 800,00

7438,02     21           1561,98               9000,00

Celková cena s DPH: 86 400,00 Kč

Potvrzená objednávka je považována za smlouvu.
V případě, že nebude respektována cena a lhůta plněni', odstupujeme od smlouvy.
Odpovědnost za vady bude řešena v souladu s příslušným ustanovením zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
Na vystavenou fakturu uvádějte vždy číslo naší objednávky.
Dodavatel je vůči Objednateli povinen doručit řádný a úplný daňový doklad (fakturu) přednostně v elektronické podobě
na e-mailovou adresu financni.uctarna©osu.cz, případně ve fyzické (papi'Íové) podobě na adresu si`dla Objednatele.
Cena je splatná ve lhůtě do 30 dnů ode dne doručeni' řádného a úplného daňového dokladu (faktury), nebylo-li sjednáno
jinak.
Bankovni' spojení:  ČNB Ostrava,  účet č.  931761/0710.

Flnanční kontrola:
Přlkazce operace:

1.     ZELENÍK  Karol,  doc.  MUDr.,  Ph.D.,  MBA

2.     ZELENÍK  Karol, doc.  MUDr.,  Ph.D..  MBA

3.     ZELENÍK Karol, doc. MUDr..  Ph.D.,  MBA

4.     ZELENÍK  Karol, doc.  MUDr.,  Ph.D.,  MBA

5.     ZELENÍK Karol. doc.  MUDÍ.,  Ph.D..  MBA

6.     ZELENl'K Karol, doc.  MUDr„  Ph.D„  MBA

Správce rozpočtu:
PYTLl'KOVÁ Veronika,  lng.

PYTLl.KOVÁ Veronika,  lng.

PYTLÍKOVÁ Veronika,  lng.

PYTLÍKOVÁ Veíonlka,  lng.

PYTLÍKOVÁ  Veronika,  lng.

PYTLl'KOVÁ Veronika,  lng.

Projektový manager - F}YBOVA Michaela,  Mgr.

Příkazce operace -ZELENÍK Karol,  doc.  MUDr„  Ph.D.,  MBA

Správce rozpočtu -GEF}GIŠÁKOVÁ F}enata

Analytiky (pracovištó, zdroj, zakázka, typ):
11330,1610,  6152, 021945

11330,1610,  6152,  021945

11330.1610,  6152.  021945

11330,1610, 6152,  021945

11330,1610,  6152,  021945

11330,1610, 6152, 021945

datum

19.07.2021

20.07.2021

21.07.2021

podpis:

Schváleno elektronicky

Schváleno elektronicky

Schváleno elektronicky



mar Mikundová

Od:
Odesláno:
Komu:
Předmět:

Zacpalová  Michaela  < michaela.zacpalova@fno.cz>

pondělí 9. srpna 20218:01
Dagmar Mikundová
Objednávka dr.  Kántor (endoskopy HAWK)  -OBJ/1133/3/21

Vážená  paní Mikundová,

dnes jsem se vrátila do práce z dovolené a začinám se prokousávat maily.
Paní Gergišáková psala 6. 8., že má tento týden dovolenou, takže akceptaci objednávky oBJ/1133/3/21 mám zaslat
na vaši adresu.

Prosím o zveřejněni', at' můžu objednávku dokončit.
Děkuji a přeji hezký den!

Michaela Zacpalová
sekretariát KKO LF 0U

59 737 5805

From: Daniel Janků <janku@techmed.cz>
Sent:  Monday, July 26, 202111:08 AM
To: Zacpalová Michaela <michaela.zacpalova @fno.cz>

Subject: RE: Objednávka dr.  Kántor (endoskopy HAWK)

I  -     LH.EE
Vážená paní Zacpalová,

Potvrzuji pfijetí objednávky a souhlasím s uveřejněním v registm smluv.

S pozdravem

lng.   Daniel  Janků
prodiict manager

mobil:   +420 733118 374
email : `tanku@techmed.cz
web:     ww.techmed.cz

www.sonoscaoe-medical.a

TechMed, Ing. I)anlel Janků, Bystročice  182, 783 41  Bystročlce, lčo: 016 78 701,  DIČ: CZ 7908225567
Bankovní spojení:  Komei.ční banka, a.s. Praha 1 č.ú.107-4934090247/0100

podnikatel je .egistrová u 380501 - Maglstrátu  města Olomouce, živnostenský odboí
č.j.: SMOL/088237/OZIVN/Jel,  sp. značka: S-S MOL/088220/2013/OZIVN

tel: H20 733118 374, e-mail: ianku@techmed.cz

---- Original Message ----

From: Zacpalová  Michaela <michaela.zac



Sent:  Friday, July 23, 202110:33 AM
To:  Daniel Janků  <_ianku@techmed.cz>

Cc: 'renata.gergisakova@osu.cz' <renata.EerEisakova@osu.cz>
Subject: Objednávka dr.  Kántor (endoskopy HAWK)

Vážený pane inženýre,

na základě vaší nabídky číslo 41_2021/DJ ze dne 13. 7. 2021 zasílám objednávku endoskopů.

Dnem  1. července 2016 vstoupil v účinnost Zákon o registru smluv (předpis č.  340/2015 Sb.).
Jelikož tato objednávka splňuje podmínky pro zveřejnění v registru,  prosi'm  prvně o váš písemný souhlas, že
objednávku akceptujete a souhlasíte s uveřejněním v registru smluv.
Bez tohoto souhlasu nemůžeme objednávku realizovat.

Děkuji za spolupráci a přeji hezký den!

Michaela Zacpalová

sekretariát KKO IF OU
59 737 5805


