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OBJEDNAVKA OBJ/1133/0003/21

— Objednatel — Dodavatel:
|® ICO: 61988987 DIC: CZ61988987 ICO: 01678701 DIC:
Ostravska univerzita Ing. Daniel Janki
iy
Dvorakova 7 Bystrocice 182
701 03 Ostrava 1 779 00 Bystrocice
Konecny pfijemce:
MUDr. Peter Kantor Datum vystaveni:  19.07.2021
KORLCHHK FNO Datum dodani:
17. listopadu 1790/5 Forma dopravy:
708 52 Ostrava-Poruba
Mnoz. MJ  Néazev polozky Cena DPH Castka Castka
bez DPH (%) DPH celkem
1. 1ks D11 T3183G - optika 4 mm/30° /180 mm 13966,94 21  2933,06 16 900,00
7 Sirokouhla
2. 1ks D11 T3180G - optika 4 mm /0°/ 180 mm ? 13 966,94 21 2 933,06 16 900,00
Sirokouhla
3. 1ks D11 T0183 - optika 2,7 mm/30°/180 mm 13 966,94 21 2 933,06 16 900,00
4, 1 ks D11 T0180 - optika 2,7 mm /0° /180 mm 13 966,94 21 2 933,06 16 900,00
5. 2ks D11 P9421 - LED bateriovy zdroj svétla 8099,17 21 1 700,83 9 800,00
vé. pfislusenstvi
6. 2ks D11 PH1851A - svétlovodny kabel 5 x 1800 7 438,02 21 1 561,98 9 000,00
mm, autoklavovatelny
Celkova cena s DPH: 86 400,00 K¢

Potvrzena objednavka je povazovana za smlouvu.
V pfipadé, ze nebude respektovana cena a Ihuta pinéni, odstupujeme od smlouvy.
Odpovédnost za vady bude feSena v souladu s pfislusnym ustanovenim zakona ¢&. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik.
Na vystavenou fakturu uvadéjte vzdy Cislo nasi objednavky.

Dodavatel je viiéi Objednateli povinen dorucit fadny a Uplny dafovy doklad (fakturu)

pfednostné v elektronické podobé

na e-mailovou adresu financni.uctarna@osu.cz, piipadné ve fyzické (papirové) podobé na adresu sidla Objednatele.
Cena je splatné ve Ih(té do 30 dnli ode dne dorugeni fadného a apiného danového dokladu (faktury), nebylo-li siednano

jinak.

Bankovni spojeni: CNB Ostrava, uéet ¢. 931761/0710.

Finanéni kontrola:
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Pfikazce operace:

ZELENIK Karol, doc. MUDr.,
ZELENIK Karol, doc. MUDTF.,
ZELENIK Karol, doc. MUDT.,
ZELENIK Karol, doc. MUDT.,
ZELENIK Karol, doc. MUDT.,
ZELENIK Karol, doc. MUDT.,

Ph.D., MBA
Ph.D., MBA
Ph.D., MBA
Ph.D., MBA
Ph.D., MBA
Ph.D., MBA

Spravce rozpoctu:

PYTLIKOVA Veronika,
PYTLIKOVA Veronika,
PYTLIKOVA Veronika,

PYTLIKOVA Veronika
PYTLIKOVA Veronika
PYTLIKOVA Veronika

Projektovy manager - RYBOVA Michaela, Mgr.
Piikazce operace - ZELENIK Karol, doc. MUDr., Ph.D., MBA
Spravce rozpoétu - GERGISAKOVA Renata

Ing.
Ing.
Ing.
, Ing.
, Ing.
, Ing.

Analytiky (pracovisté, zdroj, zakazka, typ):

11330, 1610, 6152, 021945
11330, 1610, 6152, 021945
11330, 1610, 6152, 021945
11330, 1610, 6152, 021945
11330, 1610, 6152, 021945
11330, 1610, 6152, 021945

datum
19.07.2021

podpis:

Schvéleno elektronicky




Daﬂmar Mikundo!é

e - ==
Od: Zacpalova Michaela <michaela.zacpalova@fno.cz>
Odeslano: pondéli 9. srpna 2021 8:01
Komu: Dagmar Mikundova
Predmét: Objednavka dr. Kantor (endoskopy HAWK) - OBJ/1133/3/21

Vazena pani Mikundova,

dnes jsem se vrétila do prace z dovolené a zacinam se prokousavat maily.

Pani Gergigakova psala 6. 8., Ze ma tento tyden dovolenou, takZe akceptaci objednavky OBJ/1133/3/21 méam zaslat
na vasi adresu.

Prosim o zvefejnéni, at miZu objednavku dokonit.

Dékuji a preji hezky den!

Michaela Zacpalova
sekretariat KKO LF OU
59 737 5805

From: Daniel Jank{ <janku@techmed.cz>

Sent: Monday, July 26, 2021 11:08 AM

To: Zacpalové Michaela <michaela.zacpalova@fno.cz>
Subject: RE: Objednavka dr. Kantor (endoskopy HAWK)
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Vazena pani Zacpalova,
Potvrzuji pfijeti objednévky a souhlasim s uvefejnénim v registru smluv.

S pozdravem

Ing. Daniel Jankd
product manager

mobil: +420 733 118 374
e-mail: janku@techmed.cz

web: www.techmed.cz
www.sonoscape-medical.cz
#

TechMed, Ing. Daniel Janki, Bystrocice 182, 783 41 Bystrocice, 1¢0: 016 78 701, DIC: CZ 7908225567
Bankovni spojeni: Komeréni banka, a.s. Praha 1 £.0. 107-4934090247/0100

podnikatel je registrova u 380501 - Magistratu mésta Olomouce, Zivnostensky odbor

&.j.: SMOL/088237/0ZIVN/Jel, sp. znatka: S-SMOL/088220/2013/0ZIVN

tel: +420 733 118 374, e-mail: janku@techmed.cz

-----Original Message-----
From: Zacpalova Michaela <michaela.zacpalova@fno.cz>




Sent: Friday, July 23, 2021 10:33 AM

To: Daniel Jankl <janku@techmed.cz>

Cc: 'renata.gergisakova@osu.cz' <renata.gergisakova@osu.cz>
Subject: Objednavka dr. Kantor (endoskopy HAWK)

VaZeny pane inZenyre,
na zaklad@ vagi nabidky ¢islo 41_2021/DJ ze dne 13. 7. 2021 zasilam objednavku endoskopu.

Dnem 1. &ervence 2016 vstoupil v Géinnost Zakon o registru smluv (pfedpis ¢. 340/2015 Sb.).

Jeliko? tato objednavka spliiuje podminky pro zvefejnéni v registru, prosim prvné o vas pisemny souhlas, Ze
objednavku akceptujete a souhlasite s uvefejnénim v registru smluv.

Bez tohoto souhlasu nemtiZzeme objednavku realizovat.

Dékuji za spolupraci a pfeji hezky den!
Michaela Zacpalova

sekretariat KKO LF OU
59 737 5805



