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" PRAHA 1 " Praha 1, Na Frantiku 847/8 , PSC 11000

OBJEDNAVKA ¢é.: 0ZT35/2017

Znadka: 0ZT35/2017 Olympus Czech Group s.r.o., ¢len koncernu
Vyfizuje: | Evropska 176
Tel.: I Praha 6 - Vokovice
Fax: | 160 00
E-mail: ]
Datum: 08. 03. 2017
UPOZORNENI:

NEDILNOU SOUCAST{ FAKTURY JE KOPIE ZASLANE OBJEDNAVKY A POTVREZNY SERVISNI VYKAZ!
Servisni vykaz, &i dodaci list je opravnén potvrdit vedouci OZT, event. personal oddéleni.
Protokoly 0 BTK budou akceptovany pouze v elektronické podobé / na adrese: G
U opravy piesahujici 5.000,-K¢ bez DPH je nutné zaslat cenovy névrh!
Olekavame emailové potvrzeni pfevzeti objednavky, pokud nebude objednavka potvrzena vietn€ terminu nistupu
technika na opravu do 24 hodin (od odesldni objednavky), pfedpoklddame, Ze neméte zdjem a objedndvku rusime.

C. Objednavany ukon  Udaje o zafizeni

1. Oprava Nazev zafizeni: Laparoskopicka véz Olympus €. 4
Typ zafizeni: HD hlava kamery
Stredisko: Chirurgie
Umisténi: Chirurgie OS

Kontaktni telefon: ]
Odpovédna osoba: |
Vyrobni €islo: I

Dobry den,

Prosim o opravu - tvofi se interferenéni stinéni.

Dékuji.

ICO : 00879444 / Bankovni spojeni: [ / Splatnost faktur:60 dnii




Od: ]

Odeslano: 9. bfezna 2017 14:51

Komu: ]

Predmét: FW: Potvrzeny CN_oprava kamerové hlavy
Kategorie: Dulezité

Potvrzeni objednavky.

----- Original Message-----

From:
Sent: Wednesday, March 08, 2017 10:29 AM

To: I

Subject: Potvrzeny CN_oprava kamerové hlavy

Return Receipt

Your Potvrzeny CN_oprava kamerové hlavy
document:

was I

received

by:

at: 03/08/2017 10:29:22 AM




