
Od: jana.kozantova@roche.com jménem Prague ObjednavkyDia
Komu: KURKOVÁ Eva; VADINSKÁ Kateřina
Kopie: Madlenakova, Michaela
Předmět: Re: objednávky 3.LF
Datum: středa 16. června 2021 14:51:19

Dobrý den,

akceptujeme Vaši objednávku 2060281016, celková cena činí  66.676,00 Kč bez DPH.

a potvrzujeme objednávku 2060281021. 

S pozdravem

Jana Kožantová
Order Processing & Customer Support

ROCHE s.r.o. 

Division Diagnostics 
Na Valentince 3336/4
150 00 Praha 5
Czech Republic

Mailto:  prague.objednavkydia@roche.com
www:    www.roche-diagnostics.cz

st 16. 6. 2021 v 13:51 odesílatel Madlenakova, Michaela
<michaela.madlenakova@roche.com> napsal:

Ahoj holky, 
prosím o vyřízení objednávky, 
moc děkuji, 
M 

---------- Forwarded message ---------
Od: VADINSKÁ Kateřina <katerina.vadinska@fnkv.cz>
Date: st 16. 6. 2021 v 13:27
Subject: objednávky 3.LF
To: Michaela Madlenakova <michaela.madlenakova@roche.com>
Cc: KURKOVÁ Eva <eva.kurkova@fnkv.cz>, Eva Kurková
<eva.kurkova@lf3.cuni.cz>

Milá paní inženýrko,

ráda využívám Vaší nabídky a moc Vás prosím o zajištění dodávky zboží dle objednávek
pro 3.LF.
V kopii přidávám paní Eva Kurkovou (sekretářka ústavu), která objednávky zajišťovala a je
Vám k dispozici pokud bude potřeba. Já mám příštích 10 dní dovolenou.

Mnohokrát děkuji a přeji klidný zbytek dne.
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