
Předmět: Fwd: DpS Kaplice - objednávka TR 3000
Od: mostkova <mostkova@domovkaplice.cz>
Datum: 02.07.2021 19:48
Komu: sladkova <sladkova@domovkaplice.cz>, "Mgr. Vladimíra HOLCZEROVÁ"
<reditel@domovkaplice.cz>

Begin forwarded message:

From: Daniel Švarc <d.svarc@sivak.cz>
Date: 2. 7. 2021 at 9:33
To: Zuzana Moštková <mostkova@domovkaplice.cz>
Subject: RE: DpS Kaplice - objednávka TR 3000

Vážená paní magistro,

Vaší objednávku jsme obdrželi a ơmto Vám ji potvrzuji.
Jakmile bude sprchovací lůžko dostupné, budu Vás telefonicky kontaktovat a domluvíme se na termínu předání,
zprovoznění a zaškolení.

S přáním pěkného dne

Daniel Švarc
Sales representative
SIVAK medical technology, s.r.o.

Telefon: +420 495 220 684 
Mobil: +420 739 319 467
E-mail: d.svarc@sivak.cz

Jana Masaryka 1713/2
Hradec Králové, 500 12

www.sivak.cz

From: Zuzana Moštková <mostkova@domovkaplice.cz>
Sent: Thursday, July 1, 2021 11:39 AM
To: d.svarc@sivak.cz
Cc: Mgr. Vladimíra HOLCZEROVÁ <reditel@domovkaplice.cz>
Subject: DpS Kaplice - objednávka TR 3000

Dobrý den,

na základě Vaší cenové nabídky ze dne 28. 6. 2021 u Vás z pověření Mgr. Vladimíry Holczerové,
ředitelky Domova pro seniory Kaplice, objednáváme lůžko sprchovací TR 3000 elektrické v
hodnotě 104 890,00 Kč vč. DPH a vč. všech souvisejících nákladů.

Fakturační údaje:
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Domov pro seniory Kaplice
Míru 366, 382 41 Kaplice

IČ: 606 302 13

číslo účtu: 4357030227/0100

Prosím o potvrzení objednávky v textu odpovědi na tento e-mail z důvodu zveřejnění v Registru
smluv.

Děkuji a přeji pěkný den,
--
Mgr. Zuzana Moštková, vedoucí ekonomicko-provozního úseku
Domov pro seniory Kaplice
Míru 366
382 41 Kaplice

e-mail: mostkova@domovkaplice.cz
www.domovkaplice.cz

gsm: +420 606 755 102
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