From:
Sent: Thursday, June 10, 2021 4:59 PM

To: @med.muni.cz>
Subject: RE:

@eastgort.cz>

Dobry den,
PFijimame vasi objednavku €. 1198-95-21, viz ptiloha.

asistentka zakaznického centra
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EAST PORT Praha s.r.o.
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Sent: Thursday, June 10, 2021 1:09 PM

To: @eastport.cz>
Cc: @med.muni.cz>
Subject: FW:

Dobry den,
posildam Vam objednavku a prosim o potvrzeni jejiho pfijeti a akceptace ve formatu :

PFijimame vasi objednavku ¢. 1198-95-21.
Jméno a funkce kompetentni osoby.

Objednavka bude nasledné zverejnéna v centralnim registru smluv. Datem registrace nabyde
ucinnost.

Dékuji za spolupraci.

S pozdravem

Ekonomické oddéleni


https://www.eastport.cz/
https://www.facebook.com/east.portpraha
https://www.eastport.cz/
https://www.eastport.cz/cz/clanek/132/novy-dodavatel-sitools-experti-na-rna

MUNI
MED

Masarykova univerzita
Lékarska fakulta
Kamenice 5, 625 00 Brno



Objednavka
CGislo: 22131527

EAST PORT Praha s.r.0., Mozného 1065/10, 161 00 Praha 6, Ceska republika

L]
EASTPORT
LIFESCIENCE
Dodaci adresa: Fakturaéni adresa: ICO: 00216224
Masarykova univerzita Masarykova univerzita DIC: CZ00216224
Lékarska fakulta Lékarska fakulta Datum vystaveni: 10. 6. 2021
_ Kamenice 5 Cislo objednavky zakaznika: | RSN
Narodni centrum pro vyzkum biomolekul 625 00 Brno-Bohunice
Kamenice 5

625 00 Brno-Bohunice

Vyrobce Kod Nazev Baleni Mnozstvi CenabezDPH/j Sleva Cenaposlevé /j DPH Cenabez DPH

Lonza  LT27-292 MycoAlert PLUS buffer (20mL) 20 ml 1 3539,20KE  10% 318528 KE 21%  3185,28 KC

Lonza LT07-710 MycoAlert PLUS detection kit (100 kit 2 26 566,40 KE  10% 23909,76 KE 21% 47 819,52 KE
test)

Rekapitulace DPH Sazba DPH Zaklad pro DPH Castka DPH Soucet

21 % 51 004,80 K& 10 711,01 K& 61 715,81 K¢

Celkem: 51 004,80 K¢ 10 711,01 Ké 61 715,81 Ké

Objednavka celkem : 61 715,81 K¢

strana 1/1



	Potvrzení
	From: Objednávky EAST PORT Praha s.r.o. <objednavky@eastport.cz>  Sent: Thursday, June 10, 2021 4:59 PM To: Jana Zetochová <zetochova@med.muni.cz> Subject: RE:
	From: Jana Zetochová <zetochova@med.muni.cz>  Sent: Thursday, June 10, 2021 1:09 PM To: EAST PORT Praha s.r.o. <eastport@eastport.cz> Cc: Gabriela Pavlíková <pavlikova@med.muni.cz> Subject: FW:

	Potvrzenní dodavatele EastPort



