
-----Original Message----- 
From: Hotel Karlov - Marcela Onderková [mailto:info@hotelkarlov.cz] 
Sent: Thursday, June 3, 2021 8:40 AM 
To: Holcová Ivana <holcova@GJS.cz> 
Subject: Re: Potvrzení závazné objednávky ze dne 26.5.2021 pro účely registru smluv 
 
Dobrý den. 
 
Potvrzuji Vaši závaznou objednávku ubytování v Hotelu Karlov (Karlov pod Pradědem 67) s plnou 
penzí a 
  obědem navíc (2x 500,- Kč + 90,- Kč) pro cca 210 osob = cena včetně DPH 
228 900,- Kč. 
  Termíny: 7. - 9. 6. 2021, 9. - 11. 6. 2021, 14. - 16. 6. 2021, 16. - 18. 6. 2021, 21. - 23. 6. 2021 
 
  Platba na fakturu po ukončení poslední akce na základě skutečného počtu účastníků. 
 
Dodavatel: 
Marcela Onderková 
Karlov pod Pradědem 93 
793 36 Malá Morávka 
 
IČ: 764 47 456 
 
Děkuji a přeji pěkný den. 
 
Onderková Marcela 
 
 
 
Dne 2021-06-01 13:43, Holcová Ivana napsal: 
> Dobrý den, 
> Prosím o doplnění potvrzení závazné objednávky pro účely vložení do  
> registru smluv, kterou učinil 26.5.2021 náš p. ředitel Mgr. Jan Raška  
> (viz předchozí mailová komunikace) u Vaší společnosti: 
>  
> Název, sídlo, IČ (prosím doplňte) 
> Ubytování v Hotelu Karlov (Karlov pod Pradědem 67) s plnou penzí a  
> obědem navíc (2x 500,- Kč + 90,- Kč) pro cca 210 osob = cena včetně  
> DPH 228 900,- Kč. 
> Termíny: 7. - 9. 6. 2021, 9. - 11. 6. 2021, 14. - 16. 6. 2021, 16. -  
> 18. 6. 2021, 21. - 23. 6. 2021 
>  
> Platba na fakturu po ukončení poslední akce na základě skutečného  
> počtu účastníků. 
>  
> Objednatel (fakturační údaje): 
> Gymnázium Jakuba Škody, Přerov, Komenského 29 
> Sídlo: Komenského 29, 750 11 Přerov 
> IČ: 00842966 
>  
> Děkuji za zaslání potvrzení a doplnění údajů. 
> Přeji hezký den 
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>  
> -----Original Message----- 
> From: Raška Jan 
> Sent: Monday, May 31, 2021 12:24 PM 
> To: Holcová Ivana <holcova@GJS.cz> 
> Subject: FW: GJŠ Přerov - objednávka červen 21' KARLOV 
>  
>  
>  
> -----Original Message----- 
> From: Hotel Karlov - Marcela Onderková [mailto:info@hotelkarlov.cz] 
> Sent: Thursday, May 27, 2021 10:21 AM 
> To: Raška Jan <RASKA@GJS.cz> 
> Subject: Re: GJŠ Přerov - objednávka červen 21' KARLOV 
>  
> Dobrý den, potvrzuji Vaši rezervaci ubytování s plnou penzí + oběd  
> navíc ve všech Vámi vypsaných termínech. V případě jakýchkoliv změn  
> nám, prosím, podejte zprávu. 
> Děkuji a přeji pěkný den. 
> Onderková Marcela 
> Hotel Karlov 
> Karlov pod Pradědem 67 
> tel. 724 827 222 
>  
> Dne 2021-05-26 15:53, Raška Jan napsal: 
>> Vážení obchodní přátelé, 
>>  
>> objednávám u Vás ubytování s plnou penzí a obědem navíc pro  
>> následující termíny. 
>>  
>> 1.         7. -  9. červen 2021,     cca 32 osob, začátek pondělí 
>> oběd, konec středa oběd, vedoucí akce Mgr. Gadasová Yveta 
>>  
>> 2.         9. - 11. červen 2021,    cca 57 osob, začátek středa 
>> oběd, konec pátek oběd, vedoucí akce Mgr. Kapaňová Andrea 
>>  
>> 3.       14. - 16. červen 2021,   cca 60 osob, začátek pondělí 
>> oběd, konec středa oběd, vedoucí akce Mgr. Kapaňová Andrea 
>>  
>> 4.       16. - 18. červen 2021,   cca 30 osob, začátek středa 
>> oběd, konec pátek oběd, vedoucí akce Mgr. Grešová Jana 
>>  
>> 5.       21. - 23. červen 2021,   cca 31 osob, začátek pondělí 
>> oběd, konec středa oběd, vedoucí akce Mgr. Večeřová Simona 
>>  
>> Prosím o potvrzení objednávky. 
>>  
>> S pozdravem 
>>  
>> _Mgr. Jan Raška - ředitel školy_ 
>>  
>> _............................................._ 
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>>  
>> _  Gymnázium Jakuba Škody_ 
>>  
>> _         Komenského 29_ 
>>  
>> _        750 11   PŘEROV_ 
>>  
>> _  581 210 486,   602 828 033_ 
>>  
>> _  www.gjs.cz [1],   raska@gjs.cz_ 
>>  
>>  
>>  
>> Links: 
>> ------ 
>> [1] http://www.gjs.cz/ 
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