M G ma | I Jaroslav Ptaénik <reditel@msletcu.cz>

Fwd: MS Letcu

1 zprava

Jaroslav Ptaénik <reditel@msletcu.cz> 11. kvétna 2021 11:10
Komu:

Dobry den pane Cerny,

v pfiloze zasilam jesté podepsanou objednavku, resp. potvrzeni Vasi nabidky ze dne 9. 5. 2021, na zékladé' které
u Vas objednavam zahradnické prace.

S pozdravem,
J. Ptacnik

Be. Jaroslav Ptaénik, DiS.
feditel

Matefska $kola Letcl, pfispévkova organizace
Letcl 731. Praha 9 197 00

Tel.:

Web:

E-mail: reditel@msletcu.cz

---------- Forwarded message ---------

Qd: >

Date: ne 9. 5. 2021 '

Subject: MS Letcl

To: Jaroslav Ptacnik <reditel@msletcu.cz>

Dobry den, pane Ptagniku,
v pfiloze zasilam nabidku na zahradnické prace.

S pozdravem,
Karel Cerny

&~ Objednavka zahr. praci, potvrzeni nabidky.pdf
o2 180K




Nabidka firmy Karel Cerny
Zahradnické sluzby

09.05.2021

Lokalita: MS Letct 731, Praha 9, Kbely

Celoro&ni udrzba pozemku v arealu MS
Travni seé Mj Mnozstvi Jed. cena Cena
1 x Travni sed m2 3 300,00 2,10 K& 6 930,00 K&
Roéni cena za travni se¢e
(kvéten, Gerven, Eervenec, srpen,
fijen) m2 5,00 6 930,00 K& 34 650,00 K&
1x Sestfih kefd a Zivych plotd
(Cerven) m2 1,00 9 000,00 K& 9 000,00 K&
1x Sestfih kefl a Zivych plotd
(Fijen) m2 1,00 9 000,00 K& 9 000,00 K&
Shrabani listi (1x ro¢né listopad) m2 3 300,00 3,00 K& 9 900,00 K&
VSechny provadéné prace zahrnuji odvoz a likvidaci vzniklého bioodpadu.
Roc¢ni cena udrzby 62 550,00 K¢é

Karel Cerny

Jilemnicka 709/14

197 00 Praha 9 Kbely

i

Email:

ICO: 60208490, DIC: CZ7311010102

NEJSEM PLATCE DPH




Matefska $kola Letct, pFispévkova organizace
se sidlem v ul. Letcti 731/6, Praha 9 — Kbely, 197 00, ICO: 709 202 90
7, email: info@msletcu.cz, '

Vytizuje: V Praze dne: 11. 5. 2021

Véc: Objedndvka celoroéni idrZby pozemku v aredlu Mateiské Skoly Letcii

Vézeny pane Cerny,

na zakladé Vagi nabidky ze dne 9. 5. 2021 u Vas objedndvam celoroéni udrzbu pozemku, resp.
zahrady matefské §koly o rozloze 3 300 m2.

Splatnost Vami vystavenych faktur bude vzdy 14 dni po jejich dorufeni (lze doruéit na e-mail:
info@msletcu.cz nebo vhozenim faktury do postovni schranky matefské Skoly).

Faktury budou vystavovany s témito fakturaénimi udaji:

Mateiska §kola Letct, piispévkova organizace
Letcti 731/6

Praha 9 — Kbely

197 00

1CO: 709 202 90

......................................

Be. Jaroslav Pti¢nik, DiS
Feditel

Materska 3kola Letci,
piispévkové organizace
Letet 731

Praha 9 - Kbely, 197 00
ICQO: 70920290 @

otisk razitka:




