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Státní veterinární ústav Praha


Sídlištní 136/24, 165 03 PRAHA 6 - Lysolaje
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	Dodavatel :

	BioIng, s.r.o.
Ing.Igor Kubiš, Ph.D.

U Hřiště 175/15
664 91  Ivančice-Alexovice
IČ : 01880365


       Následující číslo musí být uvedeno na veškeré korespondenci

       dodacích listech a fakturách souvisejících s touto objednávkou
   OBJEDNÁVKA  číslo  R-151/OM/17-230
    na 

březen

          , rok   2017


     _____________________________________
    Vyřizuje : Daniela Havlíková


Tel.: 251 031 298
   Praha dne   27.2.2017   







        728 843 850
    Správce rozpočtu :
Ing. Alexandr Šupina


…………………………………….








                    datum, podpis

	  Individuální příslib
	
	
	  Limitovaný příslib
	


	 Katalogové 
       číslo
	                                       Výrobky

	  Cena

  bez DPH 

 v Kč zaMJ                              
	 Množství
	    Měrná                  
   jednotka

      (MJ)

	  SOD 4137
  SOD 4050
  SOD 4148

  SOD 4004

	                 Dle Vaší e-mailové nabídky ze dne 

  24.2.2017 u Vás objednáváme následující odběrové

  soupravy :

 Jersey Sterisox, 1 pair, Tryptone (á 15 ml)
 2 gloves + 2 sterile over – boots for Sterisox 

 Jersey Sterisox, 2 pairs + 2 gloves, 2 over –boots, tryptone
 2 sterile gloves for swab cloth

 Doprava : 2 x 500,-Kč + DPH
 Předpokládaná celková cena vč.dopravy : 

      403 695,-Kč + DPH

 Pro středisko : NRL pro salmonely
 Příkazce operace : MVDr. Kamil Sedlák, Ph.D.
                                      ředitel SVÚ Praha   
            
	    9 942,-
    3 614,-

    5 500,-

    4 265,-


	   12 bal   

   14 bal

   40 bal

     3 bal


	 / á 200 ks /  

 / á 100 ks /
 / á 50 ks /

 / á 350 ks /

 


   Fakturu a zboží zašlete :  Státní veterinární ústav Praha, Sídlištní 136/24, 165 03  Praha 6 – Lysolaje
From: Daniela Havlíková [mailto:daniela.havlikova@svupraha.cz] 
Sent: Thursday, March 02, 2017 7:45 AM
To: alexandr.supina@svupraha.cz
Subject: FW: Potvrzení obj.č. R-151/OM/17-230

From: Kateřina Tržilová [mailto:katerina.trzilova@bioing.cz] 
Sent: Wednesday, March 01, 2017 3:38 PM
To: Daniela Havlíková
Subject: Potvrzení obj.č. R-151/OM/17-230

Dobrý den,

děkujeme za objednávku, kterou tímto potvrzuji. Ceny za zboží i dopravu souhlasí.

S pozdravem

Kateřina Tržilová
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	U Hřiště 175/15, 664 91 Ivančice
T: 778 035 535
E: katerina.trzilova@bioing.cz
www.bioing.cz 


-------- Přeposlaná zpráva -------- 

	Předmět: 
	obj.č. R-151/OM/17-230

	Datum: 
	Wed, 1 Mar 2017 15:20:18 +0100

	Od: 
	Daniela Havlíková <daniela.havlikova@svupraha.cz>

	Komu: 
	BioIng, s.r.o. <info@bioing.cz>, igor.kubis@bioing.cz


 
 

Dobrý den,

 

v příloze Vám zasílám naši objednávku.

Prosím o akceptaci této objednávky a odsouhlasení cen.

 

Děkuji

 

S pozdravem 

 

 

Daniela Havlíková
Státní veterinární ústav Praha
Sídlištní 24/136
165 03  Praha 6
Tel.: 251 031 345
Mob.: 728 843 850
Fax: 220 920 655
E-mail: daniela.havlikova@svupraha.cz
 



________________________________________________________________________________________
TEL.:
2510 31 111
IČO: 00019305
Bankovní spojení

FAX :
2209 20 655
DIČ: CZ00019305
Česká národní banka
E-mail:
sekretariat@svupraha.cz

č.účtu: 20439061/0710

a) Druhá smluvní strana souhlasí s uveřejněním smlouvy ve smyslu zákona o registru smluv, u plnění od 50 tis. Kč bez DPH.

b) SVÚ Praha je povinna zajistit uveřejnění smlouvy ve smyslu zákona o registru smluv. 
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