Slezakova Lenka

Od: Marek Madr <Marek.Madr@flyunited.cz>
Odeslano: 9. bfezna 2017 7:21

Komu: Slezakova Lenka

Predmét: RE: Prof. Doupovec

Dobry den,

Potvrzujeme objednavku ¢. 3579000554.
Dékuji a zdravim,

MM

Mgr. Marek Madr
Branch Manager
FLY UNITED, s.r.o.

From: Slezdkova Lenka [mailto:slezakova.l@ro.vutbr.cz]
Sent: Thursday, March 9, 2017 7:12 AM

To: Marek Madr <Marek.Madr@flyunited.cz>

Subject: RE: Prof. Doupovec

Dobry den,

Dékuji za potvrzeni objedndvky, ale potfebovala bych to ve strojové Citelné verzi (tzn. Word, PDF prevedené z Wordu
nebo text mailu). Stacila by i odpovéd' v textu mailu: Potvrzujeme objedndvku ¢. 3579000554.

A fakturovat jiz mizete.

Predem moc dékuiji!

A moc dékuji za spolupraci!

S pozdravem a pranim hezkého dne
Ing. Lenka Slezakovéa

Provozni odbor

Rektorat 3 .
VYSOKE UCENIi TECHNICKE V BRNE
Kounicova 67a, Brno, 602 00

T: 541 144 202

slezakova.l@ro.vutbr.cz
www.vutbr.cz

From: Marek Madr [mailto:Marek.Madr@flyunited.cz]
Sent: Wednesday, March 08, 2017 4:15 PM




To: Slezdkova Lenka
Subject: RE: Prof. Doupovec

Dobry den pani inZzenyrko,
Posildm slibené.
Fakturovat mohu od zitra?
Diky a zdravim,

MM

S pozdravem

Mgr. Marek Madr

Branch Manager
FLY UNITED, s.r.o.

From: Slezdkova Lenka [mailto:slezakova.l@ro.vutbr.cz]
Sent: Wednesday, March 8, 2017 10:15 AM

To: Marek Madr <Marek.Madr@flyunited.cz>

Subject: RE: Prof. Doupovec

Dobry den,

V ptiloze zasildm objedndvku na ubytovani a letenky prof. Doupovce dle domluvy. Prosim o jeji pisemné potvrzeni ve
strojové Citelné podobé.

S pozdravem a pranim hezkého dne

Ing. Lenka Slezakovéa

Provozni odbor
Rektorat y
VYSOKE UCENI TECHNICKE V BRNE

Kounicova 67a, Brno, 602 00
T: 541 144 202
slezakova.l@ro.vutbr.cz
www.vutbr.cz

From: Marek Madr [mailto:Marek.Madr@flyunited.cz]
Sent: Tuesday, March 07, 2017 2:16 PM

To: Slezakova Lenka

Subject: Prof. Doupovec

VaZzena pani Slezakova,
Prosim o objednavky na tyto sluzby:

Letenka véetné pojistky storna a seatingu (na objednavce staci tfeba letenka) 46.915,-K¢

2



Ubytovani:

Melbourne 12.3.-16.3.2017 20.782,-K¢
Sydney 16.3.-22.3.2017 54.909,-K¢
Brisbane 22.3.-25.3.2017 10.710
Pojistka storna 800,.-K¢

Celkem 87.201,-K¢

V priloze jsou nase fakturacni data, jestli jsou potfeba.

Objednavky staci mailem.

Dékuji a zdravim,

MM

S pozdravem

Mgr. Marek Madr
Branch Manager

FLY UNITED, s.r.o.

Ostruznickd 10 | 772 00 Olomouc
Tel.: +420 587 571 951

Mobil: +420 608 07 00 77

E-mail: marek.madr@flyunited.cz
www.flyunited.cz | facebook

Online rezervace cestovnich sluzeb
MusicTravel | ProSportTravel
Certified IATA Agency - 1ISO 9001:2008 Certificate

Vseobecné obchodni podminky spolec¢nosti FLY UNITED s.r.o.




