From: stanislav kliment <stani.kliment@seznam.cz>

Sent: Tuesday, May 4, 2021 11:51 PM

To: Jiti Holecek <jholecek@spssvsetin.cz>

Subject: RE: Cenovy navrh - renovace podlah kabinet ¢.410

Dobry den,
potvrzuji Vasi objednavku na realizaci renovace podlah v kabinetech ¢.410,411.

S pozdravem

Stanislav Kliment - podlahy

Stanislav Kliment

Poli¢nd 426

75701 Poli¢na

tel.: +420 608301076

email.: stani.kliment@seznam.cz

---------- Pavodni e-mail ----------

Od: Jifi Holecek <jholecek@spssvsetin.cz>

Komu: stanislav kliment <stani.kliment@seznam.cz>
Datum: 4. 5. 2021 12:24:56

Pfedmét: RE: Cenovy navrh - renovace podlah kabinet ¢.410

Dobry den,

na zakladé Vasi nabidky objednavame realizaci renovace podlah v kabinetech 410 a 411v provedeni
podle nabidky SK21007.

Termin realizace: 1. 7. 2021 — 31. 8. 2021

Cena: 80 247 K¢, cena je konecna vcetné veskerych souvisejicich naklad

Misto realizace a fakturac¢ni adresa:


mailto:stani.kliment@seznam.cz
mailto:jholecek@spssvsetin.cz
mailto:stani.kliment@seznam.cz

Stredni primyslova skola strojnicka Vsetin
Pod Strani 1776

755 01 Vsetin

ICO: 00843407

DIC: CZ00843407

Prosim o potvrzeni objednavky formou odpovédi na tento e-mail.

S pozdravem

Ing. Jifi Holecek

zastupce reditele Skoly pro oblast provozné ekonomickou

Stfedni priimyslova skola strojnicka Vsetin
Pod Strani 1776

755 01 Vsetin

Telefon: 571 428 910, 571 428 914

From: stanislav kliment <stani.kliment@seznam.cz>
Sent: Sunday, May 2, 2021 6:26 PM

To: Jifi HoleCek <jholecek@spssvsetin.cz>

Subject: Cenovy ndvrh - renovace podlah kabinet ¢.410

Dobry den pane Holecek,

posilam cenovy navrh na renovaci podlah kabinet ¢.410. Datum realizace je k 1.7.-31.8. 2021 v dobé
prazdnin.
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Pteji hezky zbytek nedéle.

S pozdravem

Kliment - podlahy

Stanislav Kliment

Poli¢nd 426

75701 Poli¢na

tel.: +420 608301076

email.: stani.kliment@seznam.cz
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