
-----Original Message----- 
From: obchod@schonweitz.cz <obchod@schonweitz.cz>  
Sent: Wednesday, April 28, 2021 12:51 PM 
To: Jiří Holeček <jholecek@spssvsetin.cz> 
Subject: Re: objednávka kancelářského nábytku kabinety 410, 411 
 
Dobrý den 
děkujeme za objednávku . S termínem realizace souhlasíme . 
 
S pozdravem Schonweitz Martin - jednatel společnosti . 
 
> Dobrý den, 
> 
> na základě Vaší nabídky uvedené v příloze objednáváme výrobu a  
> instalaci kancelářského nábytku do kabinetů číslo 410 a 411 ve  
> specifikaci uvedené v příloze, v cenové nabídce (CN). Schematický  
> nákres pro realizaci je uveden v příloze číslo 2. 
> 
> Termín realizace: 12. 7. 2021 - 20. 8. 2021, instalace nábytku je  
> vázána na ukončení opravy podlahové krytiny v prostorách kabinetů 
> 
> Cena: 185 940 Kč bez DPH, 224 987 Kč včetně DPH, cena je konečná  
> včetně dopravy, instalace a dalších souvisejících služeb 
> 
> Místo realizace a fakturační adresa: 
> 
> Střední průmyslová škola strojnická Vsetín Pod Strání 1776 
> 755 01 Vsetín 
> IČO: 00843407 
> DIČ: CZ00843407 
> 
> Zakázka bude realizována v plné výši v režimu náhradního plnění. 
> 
> 
> Prosím o potvrzení objednávky formou odpovědi na tento e-mail. 
> 
> 
> S pozdravem 
> 
> Ing. Jiří Holeček 
> zástupce ředitele školy pro oblast provozně ekonomickou 
> 
> Střední průmyslová škola strojnická Vsetín Pod Strání 1776 
> 755 01 Vsetín 
> 
> Telefon: 571 428 910, 571 428 914 
> 
> 
 
 
 


