Vitkova Irena

Od: ) Dlesk Robert
Odeslédno: 6. ffina 2020 10:52
Komu: Krééalik Richard
Kopie: Vitkova Irena
PFedmét: objednavka

Objednavame zbozi dle nabidky ¢ PN00549139-4 v celkove cene 564 688,85 Kc vcetne DPH.
Prosim o posunuti splatnosti faktury na mesic prosinec 2020 Dekuji S pozdravem Robert Dlesk

Zékladni $kola Zlin, Nov4 cesta 268, piispévkové organizace Nové cesta 268, Zlin - Stipa

763 14
Tel: 577 914 233

----- Original Message-----
From: Kracalik Richard [mailto:Richard.Kracalik@autocont.cz}
Sent: Tuesday, October 06, 2020 10:07 AM
o: Dlesk Robert <zastupce @zsstipa.cz>
Subject: nabidka

Pane Dlesku,
Posilam nabidku

Hezky den
Richard Kracalik

AUTOCONT a.s.
Sedmdesatd 7055, 760 02 Zlin

GSM: 602 783 244, tel. 729 893 130
e-mail: richard.kracalik@autocont.cz
Internet: www.autocont.cz
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