From: Josef Bant <bant@aquaservis-vs.cz>

Sent: Monday, April 19, 2021 1:01 PM

To: Jiti Holecek <jholecek@spssvsetin.cz>

Subject: Re: CENOVA NABIDKA - vyména radiator( t&locvi¢na

Dobry den,
potvrzuji objednavku v pIném rozsahu.
S pozdravem

Bant Josef (mob.: 608813861)
AQUA servis spol. s r.o.

From: Jifi Holecek

Sent: Monday, April 19, 2021 12:50 PM

To: Josef Bant ) )

Subject: RE: CENOVA NABIDKA - vyména radiator( télocvicna

Dobry den,

na zakladé Vasi nabidky objednavame realizaci vymény otopnych téles, radiatorovych ventild,
$roubeni a Upravy pfipojek UT v budové télocviény $koly ve specifikaci uvedené v piiloze a cenové
nabidce.

Celkova cena realizace: 187 200 K¢ bez DPH

Termin realizace: do 31. 5. 2021

Misto realizace a fakturacni adresa:

Stfedni priimyslova skola strojnicka Vsetin

Pod Strani 1776

755 15 Vsetin

ICO: 00843407
DIC: CZ00843407

Prosim o potvrzeni objedndvky formou odpovédi na tuto e-mailovou zpravu.

S pozdravem

Ing. Jifi Holecek
zastupce reditele Skoly pro oblast provozné ekonomickou

Stredni priimyslova skola strojnicka Vsetin
Pod Strani 1776
755 15 Vsetin



Telefon: 571 428 910, 571 428 914

From: Josef Bant <bant@aquaservis-vs.cz>

Sent: Thursday, February 11, 2021 2:28 PM

To: Jiti Holecek <jholecek@spssvsetin.cz>

Subject: CENOVA NABIDKA - vyména radiator( télocviéna

Dobry den pane Holecku,

v pfiloze posildm CN na vyménu radiator(i v télocvi¢né....

V pripadé dotazll mne nebo kolegu Hanadka nevahejte kontaktovat.
Dékuji

S pozdravem

Bant Josef (mob.: 608813861)
AQUA servis spol. s r.o.


mailto:bant@aquaservis-vs.cz
mailto:jholecek@spssvsetin.cz

