
Město Kravaře
Náměstí 43

747 21 Kravaře
MUKRX00926QH

VYŘIZUJE:

TELEFON:

FAX:

Kozelková Krista Dodavatel:

Edenred CZ s.r.o.

Na Poříčí 1076/5

11000 Praha 1
IČ: 24745391; DIČ: CZ24745391

E-MAIL:

DATUM: 06.02.2017

OBJEDNÁVKA ČÍSLO: MUKR/OBJ/000000019/KT/2017

objednávka stravenek

Město Kravaře IČO 00300292 objednává 2000 ks stravenek á 80,-Kč/ks. Celková hodnota činí 160 000,-Kč

Fakturační údaje:

Město Kravaře
Náměstí 405/43

747 21 Kravaře
IČ: 00300292; DIČ: CZ00300292

Platební podmínky:

Na faktuře je nutno uvést číslo objednávky:

Ostatní zavazující podmínky:

Smluvní strany se dohodly, že smlouva uzavřená na základě této objednávky - ať už je povinně uveřejňovanou smlouvou dle
zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, či nikoli - bude uveřejněna v registru smluv, a to v celém rozsahu, neboť
obsahuje-li informace či metadata, které se dle zákona o registru smluv obecně neuveřejňují nebo které mají či mohou být
vyloučeny, smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uveřejněna jako celek včetně takových informací a
metadat (osobních údajů apod.). Uveřejnění této smlouvy v registru smluv zajistí bez zbytečného odkladu po jejím uzavření
Město Kravaře. Nezajistí-li však uveřejnění této dohody v registru smluv v souladu se zákonem Město Kravaře nejpozději do
15 dnů od jejího uzavření, je uveřejnění povinna nejpozději do 30 dnů od uzavření této dohody v souladu se zákonem
zajistit druhá smluvní strana. Strana uveřejňující dohodu se zavazuje splnit podmínky pro to, aby správce registru smluv
zaslal potvrzení o uveřejnění smlouvy také druhé smluvní straně.

MĚSTO KRAVAŘE

747 2 i KRAVAŘE
IČ: 00300292

SGS v SGS

www.kravare.cz

tel.:
fax:

ID D

Úřední hodiny: Pondělí 8:00-17:00

Středa 8:00 -17:00
Čtvrtek 7:00-15:00

Pátek 7:00-12:00

IČ: 00300292

DIČ: CZ00300292
Bankovní spojení
Česká spořitelna, a.s. - pobočka Kravaře

č. účtu:

*MUKRX00926QH*



Krista Kozelková

Od:
Odesláno:
Komu:
Předmět:

Requestor <requestor-cz@edenred.com>
6. února 2017 15:58
krista.kozelkova
Váš požadavek byl přijat [REQ-272333]

Vážený uživateli,

děkujeme Vám, že jste kontaktovali naše Zákaznické centrum a tímto potvrzujeme přijetí Vašeho emailu.

Váš požadavek bude zpracován v nejbližším možném termínu.

S pozdravem,

Zákaznické centrum

Edenred CZ s.r.o.

Na Poříčí 5,110 00 Praha 1, Czech Republic

tel.:

www

www

l



Krista Kozelková

Komu: Requestor
Předmět: RE: FW: objednávka stravenek [REQ-272334]

Souhlasím s potvrzení objednávky.

S pozdravem 

Krista Kozelková

Mzdová účetní kancelář tajemníka

Městský úřad Kravaře 

Náměstí 43 

74721 Kravaře

tel: 553 777 903 

fax: 553 777 922

e-mail: krista.kozelkova@kravare.cz 

web: http://www.kravare.cz

—Original Message—

From: Requestor [mailto:informace-cz@edenred.com1

Sent: Monday, February 06, 2017 4:44 PM

To: krista.kozelkova@kravare.cz

Subject: Re: FW: objednávka stravenek [REQ-272334]

##- Prosím, napište Vaši odpověď výše -##

Milena Nožičková:

Dobrý den,

potvrzujeme zadání objednávky ve výši 2000ks za 160 000,- Kč

S přáním příjemného dne 

Tým Edenred CZ s.r.o.

l


