---------- Forwarded message ---------
Od: Michal Štrunc <m>
Date: pá 9. 4. 2021 v 15:01
Subject: RE: OBJEDNÁVKA č.6/2021
To: Petra Jedličková Šimůnková <jedlickova@zustanvald.cz>
Souhlasím s plněním z objednávky č. j. 6/2021 ze dne 09.04. 2021.

 

Jméno a příjmení : Michal Štrunc

Firma : UNICO v.o.s., Puškinova 285, 460 08 Liberec

            IČO : 41325141

 

č.j. : 6/2021

 
Dobrý den,

 

na základě zaslané cenové nabídky u Vás objednáváme:

 

HIKVISION IP kamera 8Mpix   ......................................  10 367,82 Kč

Max Link PI15 aktivní gigabitovyý PoE injektor ..............     395, 19 Kč

Projekční magnetická tabule ..........................................   8 244,94 Kč

3LCD Epson ...................................................................  39 471,45 Kč

PremiumCord Ultra kabel ...............................................       197,35 Kč

Speaker GENIUS SP-HF ................................................    1 805,32 Kč

PremiumCord HQ ...........................................................          91,71 Kč

PremiumCord HQ ............................................................        148,95 Kč

Držák na repro Vogel´s ...................................................      1 478,62 Kč

BELKIN USB 2.0 .............................................................         498,64 Kč

Prodlužovací přívod .........................................................        198,00 Kč

Well Mairdi MRD-800BT ...................................................     1 681,00 Kč

TRUST GXT212 MICO USB MICROPHONE ...................         604,03 Kč

Samsung 50'' LED UE50TU7172 .....................................     12 282,11 Kč

TB TV wall mount .............................................................          603,79 Kč

WELL Mairdi  MRD-800BT ...............................................        1 681,90 Kč

 

celkem .............................................................................      79 754,82 Kč ( s DPH )

+ instalace v učebnách HN a TO

+ doprava

 

Identifikační údaje objednavatele a plátce faktury :

Základní umělecká škola Tanvald, příspěvková organizace

Školní 351

468 41 Tanvald

IČO : 751 21 531

 

Děkujeme za brzké vyřízení objednávky.

 

S pozdravem

 

Mgr. Petra Jedličková Šimůnková

ředitelka školy

 

